
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA Cumhuriyet Ortaokulu 6. Sınıf Ritmik Deneme-1 138 138 183 13412

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Fen BilimleriSosyal Bilgiler Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 7,61 9 6 7,68 9 6 7,81 7 7 6,22 8 6 7,51 9 5 8,42 50 37 44,81 353,101

Okul Ortalaması 9 6 7,60 10 5 7,79 9 6 7,07 9 6 6,52 10 5 8,47 10 5 8,85 57 32 46,31 374,468

KATILIMLAR

1 59 DEFNE ENGİN 6E 15 0 15,00 15 0 15,00 12 3 11,00 15 0 15,00 15 0 15,00 15 0 15,00 87 3 86,00 679,259 1 1 1 1 27

2 53 CEYDA BAŞ 6C 15 0 15,00 15 0 15,00 14 1 13,67 15 0 15,00 14 1 13,67 14 1 13,67 87 3 86,00 679,259 1 1 1 1 27

3 63 MİNA GÜREMEN 6E 15 0 15,00 15 0 15,00 14 1 13,67 14 1 13,67 15 0 15,00 13 2 12,33 86 4 84,67 665,432 2 3 3 3 98

4 1 KEREM AKÇAY 6E 13 2 12,33 15 0 15,00 14 1 13,67 15 0 15,00 15 0 15,00 13 2 12,33 85 5 83,33 651,605 3 4 4 5 239

5 184 HİLAL BAKIR 6A 15 0 15,00 14 1 13,67 14 1 13,67 15 0 15,00 14 1 13,67 12 3 11,00 84 6 82,00 651,605 1 4 4 5 239

6 97 BEYZA YÜCEL 6C 15 0 15,00 13 2 12,33 13 2 12,33 15 0 15,00 15 0 15,00 13 2 12,33 84 6 82,00 644,691 2 6 6 7 294

7 44 SILA SONGÜLALP 6E 13 2 12,33 15 0 15,00 14 1 13,67 13 2 12,33 15 0 15,00 15 0 15,00 85 5 83,33 637,778 4 7 7 8 358

8 64 ARAL GÜREMEN 6E 14 1 13,67 14 1 13,67 12 3 11,00 14 1 13,67 15 0 15,00 15 0 15,00 84 6 82,00 637,778 4 7 7 8 358

9 56 ESMA NUR AKKAYA6B 14 1 13,67 15 0 15,00 13 2 12,33 13 2 12,33 15 0 15,00 14 1 13,67 84 6 82,00 637,778 1 7 7 8 358

10 82 YAĞMUR AYDIN 6B 14 1 13,67 14 1 13,67 14 1 13,67 14 1 13,67 15 0 15,00 13 2 12,33 84 6 82,00 637,778 1 7 7 8 358

11 23 OĞUZHAN ALTINEL6C 13 2 12,33 14 1 13,67 13 2 12,33 14 1 13,67 15 0 15,00 15 0 15,00 84 6 82,00 630,864 3 11 11 13 492

12 49 EYLÜL GÜZEN 6E 14 1 13,67 15 0 15,00 13 2 12,33 13 2 12,33 12 3 11,00 14 1 13,67 81 9 78,00 617,037 6 12 12 16 668

13 341 EYLÜL TEMEL 6C 12 3 11,00 15 0 15,00 14 1 13,67 15 0 15,00 13 2 12,33 12 3 11,00 81 9 78,00 617,037 4 12 12 16 668

14 61 ŞEVVAL KÖSE 6E 13 2 12,33 14 1 13,67 13 2 12,33 13 2 12,33 14 1 13,67 15 0 15,00 82 8 79,33 610,123 7 14 14 20 843

15 211 KAAN KUZEY KİREZLİ6E 12 3 11,00 15 0 15,00 10 5 8,33 15 0 15,00 14 1 13,67 14 1 13,67 80 10 76,67 610,123 7 14 14 20 843

16 129 BİLALSEMİH 6A 14 1 13,67 13 2 12,33 13 2 12,33 14 0 14,00 13 1 12,67 13 2 12,33 80 8 77,33 608,395 2 16 16 22 884

17 96 GÜLÇİN MİKAİLOĞL6C 12 3 11,00 14 0 14,00 15 0 15,00 13 2 12,33 13 2 12,33 15 0 15,00 82 7 79,67 606,667 5 17 17 23 885

18 98 ROJHAT YILDIRIM 6B 13 2 12,33 12 3 11,00 14 1 13,67 14 1 13,67 15 0 15,00 14 1 13,67 82 8 79,33 603,210 3 18 18 25 959

19 77 ELİF EKER 6C 12 3 11,00 14 1 13,67 14 1 13,67 14 1 13,67 12 3 11,00 14 1 13,67 80 10 76,67 596,296 6 19 19 26 1064

20 80 BEYZA 6B 15 0 15,00 13 2 12,33 10 5 8,33 13 2 12,33 15 0 15,00 13 2 12,33 79 11 75,33 596,296 4 19 19 26 1064

21 199 ERTUĞRUL SARGIN6C 13 2 12,33 13 2 12,33 13 2 12,33 13 2 12,33 13 2 12,33 14 1 13,67 79 11 75,33 582,469 7 21 21 30 1334

22 0 SELEN AYŞE KOÇ 6C 11 4 9,67 14 1 13,67 14 1 13,67 13 2 12,33 14 1 13,67 13 2 12,33 79 11 75,33 575,556 8 22 22 33 1432

23 67 MERTCAN ÖZGEN 6A 11 4 9,67 13 2 12,33 14 1 13,67 14 1 13,67 15 0 15,00 12 3 11,00 79 11 75,33 575,556 3 22 22 33 1432

24 117 SAİT EMRE ERSİN 6C 11 4 9,67 14 1 13,67 13 2 12,33 14 1 13,67 13 2 12,33 13 2 12,33 78 12 74,00 575,556 8 22 22 33 1432

25 242 ÖMER TALHA BAHÇECİ6B 12 3 11,00 14 1 13,67 14 1 13,67 13 2 12,33 12 3 11,00 12 2 11,33 77 12 73,00 570,370 5 25 25 36 1531

26 231 ZEYNEP D 6D 11 4 9,67 15 0 15,00 10 4 8,67 14 1 13,67 14 1 13,67 12 3 11,00 76 13 71,67 570,370 1 25 25 36 1531

27 2 ALPER ÖZTÜRK 6D 12 3 11,00 14 1 13,67 14 1 13,67 13 2 12,33 12 3 11,00 12 3 11,00 77 13 72,67 568,642 2 27 27 39 1604

28 31 ŞEVVAL DÜLGER 6B 15 0 15,00 9 5 7,33 13 2 12,33 13 2 12,33 15 0 15,00 13 2 12,33 78 11 74,33 565,185 6 28 28 40 1648

29 120 BETÜL YANIK 6A 13 2 12,33 12 3 11,00 15 0 15,00 11 4 9,67 15 0 15,00 13 2 12,33 79 11 75,33 561,728 4 29 29 41 1744

30 130 MERYEM KAVALCI 6C 12 3 11,00 11 4 9,67 14 1 13,67 14 1 13,67 13 2 12,33 14 1 13,67 78 12 74,00 561,728 10 29 29 41 1744

31 233 TEVFİK DUMAN 6D 9 6 7,00 14 1 13,67 13 2 12,33 15 0 15,00 12 3 11,00 14 1 13,67 77 13 72,67 561,728 3 29 29 41 1744

32 196 YAĞIZ BAŞARAN 6C 12 3 11,00 13 2 12,33 14 1 13,67 11 4 9,67 15 0 15,00 13 2 12,33 78 12 74,00 554,815 11 32 32 45 1864

33 6 BÜŞRA PEKTAŞ 6C 12 3 11,00 12 3 11,00 13 2 12,33 14 1 13,67 14 1 13,67 11 4 9,67 76 14 71,33 554,815 11 32 32 45 1864

34 395 BADE DENİZ HAYRAN6E 14 1 13,67 15 0 15,00 10 5 8,33 9 6 7,00 14 1 13,67 13 2 12,33 75 15 70,00 547,901 9 34 34 49 2065

35 265 EYÜP CAN 6D 13 2 12,33 11 4 9,67 13 2 12,33 14 1 13,67 13 2 12,33 11 4 9,67 75 15 70,00 547,901 4 34 34 49 2065

36 198 SILA TUTKUN 6C 14 1 13,67 12 3 11,00 12 3 11,00 10 5 8,33 13 2 12,33 14 1 13,67 75 15 70,00 534,074 13 36 36 53 2312

37 78 ESRA AKİL 6D 11 4 9,67 15 0 15,00 11 4 9,67 12 3 11,00 13 2 12,33 11 4 9,67 73 17 67,33 534,074 5 36 36 53 2312

38 222 SEÇİL YILDIRIM 6A 12 3 11,00 11 4 9,67 10 5 8,33 13 2 12,33 14 1 13,67 14 1 13,67 74 16 68,67 527,160 5 38 38 55 2490

39 34 YILDIZHAN BAYRAM6C 14 1 13,67 12 3 11,00 11 4 9,67 10 5 8,33 13 2 12,33 14 1 13,67 74 16 68,67 527,160 14 38 38 55 2490

40 124 AHMET EFE ŞAHİN 6B 14 1 13,67 12 2 11,33 10 5 8,33 10 5 8,33 13 2 12,33 14 1 13,67 73 16 67,67 523,704 7 40 40 57 2547

41 102 CANDAN SAYMAN 6B 14 1 13,67 13 2 12,33 8 7 5,67 11 4 9,67 13 2 12,33 12 2 11,33 71 18 65,00 521,975 8 41 41 61 2628

42 75 ZEYNEP BİLGE 6E 12 3 11,00 13 2 12,33 11 4 9,67 11 4 9,67 14 1 13,67 12 3 11,00 73 17 67,33 520,247 10 42 42 62 2631

43 48 BERKAY ÖZKAN 6A 11 3 10,00 14 1 13,67 11 4 9,67 9 6 7,00 15 0 15,00 13 1 12,67 73 15 68,00 511,605 6 43 43 64 2877

44 79 SILA DİKİLİTAŞ 6A 10 5 8,33 12 3 11,00 13 2 12,33 13 2 12,33 12 3 11,00 12 3 11,00 72 18 66,00 506,420 7 44 44 66 2968

45 11 DOĞUKAN YÜKSEL6C 12 3 11,00 12 3 11,00 10 5 8,33 13 2 12,33 11 4 9,67 12 3 11,00 70 20 63,33 506,420 15 44 44 66 2968

46 131 ARDA CİNDO 6B 12 3 11,00 12 3 11,00 11 4 9,67 10 5 8,33 13 2 12,33 14 1 13,67 72 18 66,00 499,506 9 46 46 68 3088

47 19 ÖMERFARUK ÖZDEMİR6C 13 2 12,33 14 1 13,67 9 6 7,00 8 7 5,67 13 2 12,33 14 1 13,67 71 19 64,67 499,506 16 46 46 68 3088

48 15 MELİS AYGEN 6E 12 3 11,00 14 1 13,67 9 5 7,33 9 6 7,00 14 0 14,00 12 3 11,00 70 18 64,00 496,049 11 48 48 70 3184
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Genel Ortalama 9 6 7,61 9 6 7,68 9 6 7,81 7 7 6,22 8 6 7,51 9 5 8,42 50 37 44,81 353,101
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49 225 EKİN HOROZ 6B 14 1 13,67 9 6 7,00 13 2 12,33 10 5 8,33 14 1 13,67 11 4 9,67 71 19 64,67 485,679 10 49 49 71 3394

50 4 AYŞEGÜL KÖKSAL 6D 11 4 9,67 13 2 12,33 9 6 7,00 10 5 8,33 14 1 13,67 12 3 11,00 69 21 62,00 478,765 6 50 50 72 3516

51 74 ZEYNEP İDİ 6E 7 8 4,33 11 4 9,67 10 5 8,33 13 2 12,33 15 0 15,00 12 3 11,00 68 22 60,67 451,111 12 51 51 80 4113

52 66 CEYLİN KÖKÇÜ 6A 12 3 11,00 10 5 8,33 11 4 9,67 9 6 7,00 14 1 13,67 12 3 11,00 68 22 60,67 451,111 8 51 51 80 4113

53 203 EREN SARI 6C 9 6 7,00 15 0 15,00 9 6 7,00 10 5 8,33 12 3 11,00 10 5 8,33 65 25 56,67 451,111 17 51 51 80 4113

54 27 SELİMCAN GÜNAY 6A 9 6 7,00 12 3 11,00 9 6 7,00 11 4 9,67 13 2 12,33 12 3 11,00 66 24 58,00 444,198 9 54 54 83 4315

55 333 TUNA YERDELEN 6A 9 6 7,00 13 2 12,33 9 6 7,00 9 5 7,33 14 1 13,67 12 3 11,00 66 23 58,33 440,741 10 55 55 84 4365

56 221 ZEHRA NAZ ÇİMTAY6A 11 4 9,67 10 5 8,33 12 3 11,00 9 6 7,00 12 3 11,00 12 3 11,00 66 24 58,00 430,370 11 56 56 87 4575

57 251 ENES ÇETİNKAYA 6C 11 4 9,67 10 5 8,33 12 3 11,00 10 5 8,33 9 6 7,00 11 4 9,67 63 27 54,00 416,543 18 57 57 90 4936

58 187 ARDA DEDEOĞLU 6E 11 4 9,67 11 4 9,67 10 5 8,33 7 8 4,33 13 2 12,33 12 3 11,00 64 26 55,33 409,630 13 58 58 91 5062

59 47 IRMAK BAŞ 6E 11 4 9,67 12 3 11,00 10 5 8,33 6 9 3,00 14 1 13,67 11 4 9,67 64 26 55,33 409,630 13 58 58 91 5062

60 3 YAĞMUR ERGİN 6D 11 4 9,67 12 3 11,00 10 5 8,33 9 6 7,00 10 5 8,33 8 7 5,67 60 30 50,00 402,716 7 60 60 93 5250

61 218 RÜMEYSA İŞCAN 6D 9 6 7,00 12 3 11,00 9 6 7,00 8 7 5,67 12 2 11,33 12 3 11,00 62 27 53,00 397,531 8 61 61 94 5372

62 229 ZEHRA MOROĞLU 6D 10 5 8,33 10 5 8,33 11 4 9,67 9 6 7,00 13 2 12,33 9 6 7,00 62 28 52,67 395,802 9 62 62 95 5377

63 7 ECE SUDE ÇAMLIBEL6B 13 2 12,33 10 5 8,33 9 6 7,00 7 8 4,33 10 5 8,33 12 3 11,00 61 29 51,33 395,802 11 62 62 95 5377

64 71 YAREN BULUT 6E 7 8 4,33 8 6 6,00 11 4 9,67 12 3 11,00 12 3 11,00 13 2 12,33 63 26 54,33 392,346 15 64 64 97 5486

65 112 EFEKAN ERDOĞAN6D 11 4 9,67 11 4 9,67 9 6 7,00 7 8 4,33 14 1 13,67 9 6 7,00 61 29 51,33 388,889 10 65 65 98 5497

66 197 ELİF KURT 6A 12 3 11,00 8 7 5,67 9 6 7,00 10 5 8,33 11 4 9,67 10 5 8,33 60 30 50,00 388,889 12 65 65 98 5497

67 253 SÜMEYYE TEKİN 6D 10 5 8,33 12 3 11,00 11 4 9,67 7 8 4,33 9 3 8,00 11 4 9,67 60 27 51,00 387,160 11 67 67 100 5600

68 21 NİSANUR YAVAŞ 6C 8 7 5,67 5 10 1,67 14 1 13,67 11 4 9,67 13 2 12,33 14 1 13,67 65 25 56,67 381,975 19 68 68 102 5695

69 16 EMİRHAN KAVAKLAR6E 7 8 4,33 13 2 12,33 8 7 5,67 8 7 5,67 13 2 12,33 11 4 9,67 60 30 50,00 375,062 16 69 69 103 5836

70 219 SERRA NUR SAYLAK6C 10 5 8,33 7 8 4,33 8 7 5,67 11 4 9,67 12 3 11,00 12 3 11,00 60 30 50,00 375,062 20 69 69 103 5836

71 193 MELİKE GÖKPINAR 6E 8 7 5,67 12 3 11,00 8 7 5,67 7 7 4,67 12 3 11,00 13 2 12,33 60 29 50,33 371,605 17 71 71 105 5959

72 95 NEHİR ERGÜN 6A 7 8 4,33 8 7 5,67 9 6 7,00 12 3 11,00 11 4 9,67 13 2 12,33 60 30 50,00 368,148 13 72 72 106 5974

73 0 RABİA KARAGÖZ 6 8 7 5,67 11 4 9,67 10 5 8,33 9 6 7,00 12 3 11,00 9 6 7,00 59 31 48,67 368,148 1 72 72 106 5974

74 84 BERKE ÇETİN 6E 10 5 8,33 11 4 9,67 6 9 3,00 8 7 5,67 13 2 12,33 10 5 8,33 58 32 47,33 368,148 18 72 72 106 5974

75 226 ALİRIZA AYDIN 6C 11 4 9,67 10 5 8,33 8 7 5,67 9 6 7,00 8 7 5,67 11 4 9,67 57 33 46,00 368,148 21 72 72 106 5974

76 213 BARIŞ ÖZBAHADIR6E 9 6 7,00 12 2 11,33 7 8 4,33 7 8 4,33 10 4 8,67 12 3 11,00 57 31 46,67 359,506 19 76 76 112 6236

77 217 ENGİN EFE AYDOĞDU6A 8 7 5,67 13 2 12,33 11 4 9,67 5 10 1,67 10 5 8,33 12 3 11,00 59 31 48,67 354,321 14 77 77 113 6349

78 3 ASRIN KOCABEY 6D 9 6 7,00 10 5 8,33 8 7 5,67 9 6 7,00 9 6 7,00 12 3 11,00 57 33 46,00 354,321 12 77 77 113 6349

79 52 YİĞİT GÜLER 6C 10 5 8,33 11 4 9,67 8 7 5,67 8 7 5,67 10 5 8,33 8 7 5,67 55 35 43,33 347,407 22 79 79 115 6503

80 68 MEHMET EFE DOĞANAY6B 9 6 7,00 8 7 5,67 10 4 8,67 9 6 7,00 12 3 11,00 9 6 7,00 57 32 46,33 342,222 12 80 80 116 6637

81 72 ERSAN GÜLER 6A 9 6 7,00 9 6 7,00 10 5 8,33 5 10 1,67 13 2 12,33 13 2 12,33 59 31 48,67 333,580 15 81 81 117 6893

82 10 MEYS CEZZAR 6E 4 10 0,67 12 3 11,00 13 2 12,33 11 4 9,67 5 10 1,67 9 6 7,00 54 35 42,33 330,123 20 82 82 118 7034

83 239 BERKA Y DÖNMEZ 6B 11 4 9,67 7 8 4,33 12 3 11,00 7 8 4,33 10 5 8,33 9 6 7,00 56 34 44,67 326,667 13 83 83 119 7060

84 0 BÜŞRANUR ÇAKIR 6B 12 3 11,00 9 6 7,00 11 4 9,67 5 10 1,67 8 7 5,67 10 5 8,33 55 35 43,33 326,667 13 83 83 119 7060

85 177 ALİ DEMİR KABADAYI6B 7 7 4,67 8 7 5,67 10 4 8,67 7 8 4,33 13 2 12,33 12 3 11,00 57 31 46,67 318,025 15 85 85 121 7325

86 255 DAML YILMAZ 6B 10 5 8,33 9 6 7,00 10 5 8,33 6 9 3,00 10 5 8,33 9 6 7,00 54 36 42,00 312,840 16 86 86 122 7429

87 133 SUDİNAZ SAĞLAM 6B 10 4 8,67 7 5 5,33 8 7 5,67 7 7 4,67 8 5 6,33 11 2 10,33 51 30 41,00 309,383 17 87 87 123 7550

88 0 CANBERK TUNCET 6 8 7 5,67 7 7 4,67 10 4 8,67 8 7 5,67 9 6 7,00 12 3 11,00 54 34 42,67 304,198 2 88 88 124 7708

89 17 NİDASU AYDEMİR 6B 8 7 5,67 10 5 8,33 9 6 7,00 6 8 3,33 10 5 8,33 8 7 5,67 51 38 38,33 288,642 18 89 89 126 8093

90 252 NAZLIHAN DİLER 6A 7 8 4,33 7 8 4,33 10 5 8,33 7 8 4,33 13 2 12,33 10 5 8,33 54 36 42,00 285,185 16 90 90 127 8107

91 86 ŞEVVAL BOZKURT 6A 10 5 8,33 7 8 4,33 7 8 4,33 5 10 1,67 11 4 9,67 13 2 12,33 53 37 40,67 285,185 16 90 90 127 8107

92 0 MUHEMMED CEZZAR6E 8 7 5,67 9 6 7,00 5 8 2,33 9 6 7,00 6 9 3,00 8 7 5,67 45 43 30,67 260,988 21 92 92 131 8745

93 206 VEDAT DEMİREL 6D 9 4 7,67 10 4 8,67 8 7 5,67 3 6 1,00 6 6 4,00 6 1 5,67 42 28 32,67 259,259 13 93 93 132 8753

94 343 YİĞİTOSMAN BODUROĞLU6C 9 6 7,00 10 5 8,33 5 10 1,67 6 9 3,00 5 10 1,67 11 4 9,67 46 44 31,33 257,531 23 94 94 133 8824

95 358 ROJİN DEMİREL 6E 7 8 4,33 9 6 7,00 12 3 11,00 3 12 -1,00 10 5 8,33 10 5 8,33 51 39 38,00 250,617 22 95 95 134 8973

96 254 TUĞBA UZUNALİ 6B 10 5 8,33 5 10 1,67 9 6 7,00 5 10 1,67 11 4 9,67 9 6 7,00 49 41 35,33 243,704 19 96 96 135 9121
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97 157 ÖMER EMRE NALÇA6C 6 9 3,00 6 9 3,00 9 6 7,00 8 7 5,67 7 8 4,33 12 3 11,00 48 42 34,00 236,790 24 97 97 136 9356

98 230 MUHAMMET EFE YEŞİL6B 7 8 4,33 7 8 4,33 6 9 3,00 8 7 5,67 8 7 5,67 9 6 7,00 45 45 30,00 229,877 20 98 98 138 9526

99 12 EMİRRÖKMEN SİNER6B 11 4 9,67 7 8 4,33 4 11 0,33 5 10 1,67 8 7 5,67 7 8 4,33 42 48 26,00 216,049 21 99 99 140 9937

100 195 ESLEM NUR DEMİREL6D 7 6 5,00 8 2 7,33 6 9 3,00 6 8 3,33 2 13 -2,33 9 6 7,00 38 44 23,33 202,222 14 100 100 143 10262

101 69 OSMAN ÖZCAN 6E 10 5 8,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 7 7 4,67 8 7 5,67 8 7 5,67 42 47 26,33 198,765 23 101 101 145 10382

102 32 UTKU SEVİNÇ 6D 7 8 4,33 9 6 7,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 3 11 -0,67 9 6 7,00 38 51 21,00 190,123 15 102 102 146 10613

103 18 NİSA TÜRKDAL 6D 5 10 1,67 7 8 4,33 7 8 4,33 7 8 4,33 6 9 3,00 10 5 8,33 42 48 26,00 188,395 16 103 103 147 10623

104 109 BURAK EFE ÇETİN 6D 7 8 4,33 4 11 0,33 10 5 8,33 4 11 0,33 10 5 8,33 10 5 8,33 45 45 30,00 181,481 17 104 104 148 10768

105 0 ABZR  N D*RI I 6D 7 8 4,33 7 8 4,33 7 8 4,33 4 11 0,33 6 9 3,00 10 5 8,33 41 49 24,67 174,568 18 105 105 149 10964

106 14 MELİKE AYDEMİR 6A 8 7 5,67 7 8 4,33 4 11 0,33 5 10 1,67 5 10 1,67 10 5 8,33 39 51 22,00 174,568 18 105 105 149 10964

107 85 MÜCAHİT ÖZTAŞ 6A 6 9 3,00 6 9 3,00 7 8 4,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 12 3 11,00 39 51 22,00 160,741 19 107 107 152 11195

108 238 ŞAHİN ARABACI 6C 8 7 5,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 9 6 7,00 7 8 4,33 4 10 0,67 34 55 15,67 141,728 25 108 108 153 11526

109 257 DERYA DAĞCI 6B 4 11 0,33 8 7 5,67 9 6 7,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 9 6 7,00 39 51 22,00 140,000 22 109 109 154 11534

110 115 HÜSEYİN ZİLHOR 6A 8 7 5,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 7 8 4,33 5 10 1,67 6 9 3,00 34 56 15,33 126,173 20 110 110 155 11751

111 250 ŞEYMA SAYLIK 6C 6 9 3,00 5 10 1,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 9 6 7,00 6 9 3,00 36 54 18,00 112,346 26 111 111 156 11934

112 0 İ R E M A   K   A 6D 5 10 1,67 4 11 0,33 4 11 0,33 6 9 3,00 7 8 4,33 9 6 7,00 35 55 16,67 112,346 19 111 111 156 11934

113 340 ALİ AYTÜRK 6E 4 11 0,33 9 6 7,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 5 10 1,67 6 9 3,00 32 58 12,67 112,346 24 111 111 156 11934

114 234 HELİN DEMİREL 6D 8 7 5,67 5 10 1,67 5 10 1,67 5 10 1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 32 58 12,67 112,346 19 111 111 156 11934

115 192 OĞULCAN ALPAK 6C 5 10 1,67 6 9 3,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 11 4 9,67 34 56 15,33 98,519 27 115 115 160 12074

116 100 ÖMÜR BACAK 6D 6 9 3,00 6 9 3,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 4 11 0,33 31 59 11,33 84,691 21 116 116 161 12232

117 0 VEFA ÖMER GÜDEN6A 8 7 5,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 9 6 7,00 30 60 10,00 77,778 21 117 117 162 12323

118 99 ROZERİN YILDIRIM 6B 6 9 3,00 5 10 1,67 4 11 0,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 28 62 7,33 77,778 23 117 117 162 12323

119 417 YAĞMUR KAÇAR 6C 6 9 3,00 6 9 3,00 4 11 0,33 5 10 1,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 28 62 7,33 77,778 28 117 117 162 12323

120 194 EFE AKI 6D 5 10 1,67 4 11 0,33 6 9 3,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 10 5 8,33 31 59 11,33 63,951 22 120 120 165 12465

121 9 CUMALİ TOPRAK 6B 4 11 0,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 30 60 10,00 63,951 24 120 120 165 12465

122 432 ŞEVVAL ŞAHİN 6B 6 9 3,00 4 11 0,33 4 11 0,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 26 64 4,67 50,123 25 122 122 167 12617

123 227 ÖMER DİLER 6B 4 11 0,33 2 13 -2,33 5 9 2,00 7 8 4,33 2 13 -2,33 7 7 4,67 27 61 6,67 46,667 26 123 123 168 12667

124 65 ZEHRA MARAL 6E 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 5 10 1,67 6 9 3,00 27 63 6,00 43,210 25 124 124 169 12683

125 2 EMİRHAN ALAZ 6B 3 12 -1,00 4 11 0,33 6 9 3,00 6 9 3,00 6 9 3,00 1 14 -3,67 26 64 4,67 36,296 27 125 125 170 12750

126 50 GİZEM AKA 6D 5 10 1,67 4 11 0,33 5 10 1,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 8 7 5,67 28 62 7,33 29,383 23 126 126 171 12811

127 244 ALPERE TURAN 6D 4 11 0,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 26 64 4,67 15,556 24 127 127 172 12922

128 208 ÇAĞRI ÖZTÜRK 6E 5 10 1,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 22 68 -0,67 15,556 26 127 127 172 12922

129 327 EMRE DURSUN 6A 4 11 0,33 5 10 1,67 4 11 0,33 3 11 -0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 23 66 1,00 12,099 22 129 129 174 12958

130 28 SEMİH KAYA 6B 5 10 1,67 3 12 -1,00 2 12 -2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 8 7 5,67 23 66 1,00 3,457 28 130 130 175 13017

131 93 GAMZE GÜLER 6C 4 11 0,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 22 68 -0,67 1,728 29 131 131 176 13023

132 248 YİĞİT YASAN 6D 4 11 0,33 6 9 3,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 22 67 -0,33 -3,457

133 268 BEYZANUR YILDIIM6D 3 12 -1,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 1 14 -3,67 6 9 3,00 4 11 0,33 23 67 0,67 -5,185

134 149 ESAT BALIKÇI 6B 6 9 3,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 1 14 -3,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 22 68 -0,67 -12,099

135 171 İKBAL ÖZKAN 6A 4 11 0,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 1 14 -3,67 4 11 0,33 5 10 1,67 19 71 -4,67 -46,667

136 173 MEDİNE BOZKURT 6A 5 10 1,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 18 72 -6,00 -46,667

137 329 ÖMER DURSUN 6B 2 13 -2,33 2 12 -2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 19 70 -4,33 -50,123

138 342 NEHİR CANAKAY 6C 3 12 -1,00 1 14 -3,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 3 12 -1,00 16 74 -8,67 -74,321

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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700
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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA Cumhuriyet Ortaokulu 6. Sınıf Ritmik Deneme-1 138 138 183 13412

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Fen BilimleriSosyal Bilgiler Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 7,61 9 6 7,68 9 6 7,81 7 7 6,22 8 6 7,51 9 5 8,42 50 37 44,81 353,101

Okul Ortalaması 9 6 7,60 10 5 7,79 9 6 7,07 9 6 6,52 10 5 8,47 10 5 8,85 57 32 46,31 374,468

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS
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SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CANBERK TUNCET 0 6

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

336,173 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

304,198

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

2 88 88 124 7708

2 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

6

8

8

8

8

MAT

15

7

7

4,67

31

23

7

8

8

9

8

DİN

15

10

4

8,67

58

43

9

7

7

8

8

FEN

15

8

7

5,67

38

28

6

7

7

7

6

SOS

15

9

6

7,00

47

35

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

9

9

9

9

8

90

54

34

42,67

47

46

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABbAdcDDdaba

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADabCaBaDCb Ada

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CAcDBd*DDBDC Bb

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CbdaDBDCbCcAcbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AacBaAaABDDBcdC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aCDBCBCBADABaaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 0 4 0
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 7 7 47
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 4 67
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 6 4 60
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 8 4 67
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARAGÖZ 0 6

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

336,173 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

368,148

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

1 72 72 106 5974

2 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

6

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

7

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

9

7

7

8

8

FEN

15

9

6

7,00

47

35

6

7

7

7

6

SOS

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

9

9

9

9

8

90

59

31

48,67

54

46

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAAdcccbdAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcdAbBBBDCDCABa

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. dABaBdaDDBDCdBA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CbBBDaDCadBAbbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AbDBCACABDDBAdd

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aaDBCdCBADABccd

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 11 4 73
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 6 4 60
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY ÖZKAN 48 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

511,605

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

6 43 43 64 2877

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

3

10,00

67

50

7

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

7

8

8

9

8

DİN

15

11

4

9,67

64

48

7

7

7

8

8

FEN

15

9

6

7,00

47

35

6

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

9

8

8

9

8

İNG

15

13

1

12,67

84

63

9

9

9

9

8

90

73

15

68,00

76

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAAbBaDdBA 

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCAdBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. dAcbBCaDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CbaBadDbDCaADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil a DBCBCBADABDDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 2 1 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 5 5 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 1 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL YANIK 120 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

561,728

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

4 29 29 41 1744

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

13

2

12,33

82

62

7

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

9

8

DİN

15

15

0

15,00

100

75

7

7

7

8

8

FEN

15

11

4

9,67

64

48

6

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

9

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

9

9

9

9

8

90

79

11

75,33

84

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAACBDDCBAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AadbCBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCCDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBbaDCDbcADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aCDBCBCBADABDaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 15 0 100
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 7 3 70
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİLALSEMİH 129 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

608,395

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

2 16 16 22 884

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

7

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

7

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

7

7

7

8

8

FEN

15

14

0

14,00

93

70

6

7

7

7

6

SOS

15

13

1

12,67

84

63

9

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

9

9

9

9

8

90

80

8

77,33

86

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCDDBbAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBCAacA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABAaDBDDCCBDBAb

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADA CDCDBDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBACACBD* 

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AaDBADABCBCBDdB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 13 2 87
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 0 80
HÜCRE 10 10 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 1 83
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KÖKÇÜ 66 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

451,111

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

8 51 51 80 4113

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

8

8

MAT

15

10

5

8,33

56

42

7

8

8

9

8

DİN

15

11

4

9,67

64

48

7

7

7

8

8

FEN

15

9

6

7,00

47

35

6

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

9

9

9

9

8

90

68

22

60,67

67

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAdCBDDCdAa

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcCddaBBDdDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. bABDBaaDDBDCABc

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri dcBBDBDCcbcAbAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBABb

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aCDBCdCBADABDcA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 10 5 67
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 6 4 60
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KURT 197 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

388,889

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

12 65 65 98 5497

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

8

8

MAT

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

7

7

7

8

8

FEN

15

10

5

8,33

56

42

6

7

7

7

6

SOS

15

11

4

9,67

64

48

9

8

8

9

8

İNG

15

10

5

8,33

56

42

9

9

9

9

8

90

60

30

50,00

56

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAACBDDddAd

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AbCbCBdBDCcdAdc

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBbaDaBcCcBc

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri aABBaaDCDbcADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACaBCAabBDDBAaC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil abDBCdCcADABDcA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 8 7 53
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 6 4 60
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 9 3 75
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE DURSUN 327 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

12,099

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

22 129 129 174 12958

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

4

11

0,33

2

2

7

8

8

8

8

MAT

15

5

10

1,67

11

8

7

8

8

9

8

DİN

15

4

11

0,33

2

2

7

7

7

8

8

FEN

15

3

11

-0,67

-4

-3

6

7

7

7

6

SOS

15

5

10

1,67

11

8

9

8

8

9

8

İNG

15

2

13

-2,33

-16

-12

9

9

9

9

8

90

23

66

1,00

1

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe abDbabcCBabCadd

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik bcabCdBcDaDacBa

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. dcaDcdbDDccCbcb

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri ab dbcbbcCBcadC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler cdcdCAbddDbabBC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil cbbadcbdcDcdaDb

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 5 10 33
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 4 11 27
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 1 8 10
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 3 9 25
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 2 13 13



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENGİN EFE AYDOĞDU 217 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

354,321

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

14 77 77 113 6349

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

7

8

8

9

8

DİN

15

11

4

9,67

64

48

7

7

7

8

8

FEN

15

5

10

1,67

11

8

6

7

7

7

6

SOS

15

10

5

8,33

56

42

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

9

9

9

9

8

90

59

31

48,67

54

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bAcdbDcCdABAbCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik cBACDCDBBBCACcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABAbDBDDCCdacAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbcAcCDaaBacaca

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler aaABDDBAdACaDbA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AaDBADABCaCBDbB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 13 2 87
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 3 7 30
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 9 3 75
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERSAN GÜLER 72 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

333,580

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

15 81 81 117 6893

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

7

8

8

8

8

MAT

15

9

6

7,00

47

35

7

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

7

7

7

8

8

FEN

15

5

10

1,67

11

8

6

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

9

9

9

9

8

90

59

31

48,67

54

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABcACcDcdcAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADdcbBdaDCDCABa

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CbBcBCacDBDCABc

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CcdBadDdabdADbd

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AdbBCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABbcA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 9 6 60
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 3 7 30
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL BAKIR 184 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

651,605

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

1 4 4 5 239

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

15

0

15,00

100

75

7

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

7

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

7

7

7

8

8

FEN

15

15

0

15,00

100

75

6

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

9

9

9

9

8

90

84

6

82,00

91

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAACBDDCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCAdBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCaDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDBDCDCBADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBdBC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCaCBADABbaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 10 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ZİLHOR 115 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

126,173

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

20 110 110 155 11751

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

7

8

8

9

8

DİN

15

5

10

1,67

11

8

7

7

7

8

8

FEN

15

7

8

4,33

29

22

6

7

7

7

6

SOS

15

5

10

1,67

11

8

9

8

8

9

8

İNG

15

6

9

3,00

20

15

9

9

9

9

8

90

34

56

15,33

17

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDdaAcCcDDdaAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcbbbcddaCabAcb

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. dcaDddaDbBadABc

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CcBBbcabadBcDAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler daDaCAdABacdcda

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BacdCdacbadBDDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 3 12 20
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 5 10 33
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 3 7 30
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 5 7 42
Yeryüzünde Yaşam 3 0 3 0
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 6 9 40



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL ÖZKAN 171 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

-46,667

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

23 135 135 180 13349

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

4

11

0,33

2

2

7

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

7

8

8

9

8

DİN

15

2

13

-2,33

-16

-12

7

7

7

8

8

FEN

15

1

14

-3,67

-24

-18

6

7

7

7

6

SOS

15

4

11

0,33

2

2

9

8

8

9

8

İNG

15

5

10

1,67

11

8

9

9

9

9

8

90

19

71

-4,67

-5

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe addabDBacdBdbdB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik accdDacccBabdcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. dcddDccDbdabddb

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri ddaddbcCbdcddcb

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler aBccbDdbacbaDbA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AabBAbcaddadbCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 0 4 0
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 3 12 20
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 2 13 13
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 0 5 0
HÜCRE 10 1 9 10
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 3 9 25
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE BOZKURT 173 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

-46,667

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

23 135 135 180 13349

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

5

10

1,67

11

8

7

8

8

8

8

MAT

15

2

13

-2,33

-16

-12

7

8

8

9

8

DİN

15

4

11

0,33

2

2

7

7

7

8

8

FEN

15

2

13

-2,33

-16

-12

6

7

7

7

6

SOS

15

3

12

-1,00

-7

-5

9

8

8

9

8

İNG

15

2

13

-2,33

-16

-12

9

9

9

9

8

90

18

72

-6,00

-7

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe ddBCbcddcbadDCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik adcdDdcccBbdaab

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. bcACcdDcddBacba

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri bAacdCadbabadda

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBddcaabadadcCd

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil dacBcDbababdcbd

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 2 13 13
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 4 11 27
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
HÜCRE 10 1 9 10
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 1 11 8
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 2 13 13



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE AYDEMİR 14 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

174,568

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

18 105 105 149 10964

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

7

8

8

9

8

DİN

15

4

11

0,33

2

2

7

7

7

8

8

FEN

15

5

10

1,67

11

8

6

7

7

7

6

SOS

15

5

10

1,67

11

8

9

8

8

9

8

İNG

15

10

5

8,33

56

42

9

9

9

9

8

90

39

51

22,00

24

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bAadaDcCbABAbCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik cBACcdcadBbcCDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. cdcdaBDDCbabccd

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri dbDAcabdaaDBBda

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CdcBbDcAacddaCb

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AbaBADABaBCBDbc

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 7 8 47
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 4 11 27
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 3 7 30
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 4 8 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCAN ÖZGEN 67 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

575,556

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

3 22 22 33 1432

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

7

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

7

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

7

7

7

8

8

FEN

15

14

1

13,67

91

68

6

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

9

9

9

9

8

90

79

11

75,33

84

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCcABAACBaDCdAa

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcCACBBBDCDCAaD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCCDDBDCABd

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDBDCDCBAbAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BbDBCBCBADABDbc

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 13 2 87
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 10 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİT ÖZTAŞ 85 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

160,741

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

19 107 107 152 11195

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

6

9

3,00

20

15

7

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

7

8

8

9

8

DİN

15

7

8

4,33

29

22

7

7

7

8

8

FEN

15

6

9

3,00

20

15

6

7

7

7

6

SOS

15

2

13

-2,33

-16

-12

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

9

9

9

9

8

90

39

51

22,00

24

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe aABdbbdadABAbbB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBAaadbddBbbbDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. dBAdcBcDCCBbdca

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CAcAcaDbDcadBbd

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler daccDDdbadddbad

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ccDBADABCBCBDbB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 6 9 40
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 7 8 47
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
HÜCRE 10 3 7 30
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 0 3 0
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 2 10 17
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLIHAN DİLER 252 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

285,185

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

16 90 90 127 8107

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

7

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

7

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

7

7

7

8

8

FEN

15

7

8

4,33

29

22

6

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

İNG

15

10

5

8,33

56

42

9

9

9

9

8

90

54

36

42,00

47

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAbbccDdcAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcdbbBdBbdDCAdD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABbBaCDDBDdAad

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri bccBaBDdaCBAbbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AdDBCACABDDBABd

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCaacADABccA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 7 8 47
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 4 6 40
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ERGÜN 95 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

368,148

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

13 72 72 106 5974

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

7

8

8

8

8

MAT

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

7

7

7

8

8

FEN

15

12

3

11,00

73

55

6

7

7

7

6

SOS

15

11

4

9,67

64

48

9

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

9

9

9

9

8

90

60

30

50,00

56

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe addabDBCdABbcCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik aBdabCadBBCACcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABAdDcaDbdBaBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbDAcCDCDBDBBcC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CcABDcBAaACBDCd

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADcBADABCaCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 0 4 0
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 8 7 53
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
HÜCRE 10 9 1 90
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 9 3 75
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL YILDIRIM 222 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

527,160

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

5 38 38 55 2490

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

7

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

7

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

6

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

9

9

9

9

8

90

74

16

68,67

76

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAbCdDbCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AbCAbBcBDaDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. bAdaBCCDDBbCABd

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CcBBDdDCDCBADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler dCDBCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABbDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 11 4 73
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 8 2 80
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SELİMCAN GÜNAY 27 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

444,198

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

9 54 54 83 4315

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

7

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

7

7

7

8

8

FEN

15

11

4

9,67

64

48

6

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

9

9

9

9

8

90

66

24

58,00

64

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bAdCbDdbAbBADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBCAaab

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. cBcaDBbDadBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri dADAcbDCDcDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBAdACBDCd

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AabBADABCBCBDCa

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
HÜCRE 10 8 2 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BOZKURT 86 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

285,185

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

16 90 90 127 8107

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

7

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

7

8

8

9

8

DİN

15

7

8

4,33

29

22

7

7

7

8

8

FEN

15

5

10

1,67

11

8

6

7

7

7

6

SOS

15

11

4

9,67

64

48

9

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

9

9

9

9

8

90

53

37

40,67

45

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCaABAAbcabCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcCbCBBBDdabdca

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. ddBDBdbcDBDCcad

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri aAddaacCbbcADAa

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler caDBCAbABDDBAcC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCdADABDaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 7 8 47
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 7 8 47
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 2 8 20
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 9 3 75
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DİKİLİTAŞ 79 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

506,420

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

7 44 44 66 2968

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

7

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

7

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

6

7

7

7

6

SOS

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

9

9

9

9

8

90

72

18

66,00

73

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CAcbDDcCdABAbCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBAbbCDBBBCbCDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABACDcDDaCBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADABCDCDdbBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler dBdBDDBACACBDdA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADbBADABCcCBDaB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
HÜCRE 10 8 2 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA YERDELEN 333 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

440,741

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

10 55 55 84 4365

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

7

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

7

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

7

7

7

8

8

FEN

15

9

5

7,33

49

37

6

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

9

9

9

9

8

90

66

23

58,33

65

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAcCBcDbcAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AaCAbBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CcBcddbaDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CcBBadDC CcAbAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBABd

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil caDBCBCBADABDDc

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 13 2 87
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 6 3 60
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
VEFA ÖMER GÜDEN 0 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

77,778

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

21 117 117 162 12323

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

8

8

MAT

15

4

11

0,33

2

2

7

8

8

9

8

DİN

15

1

14

-3,67

-24

-18

7

7

7

8

8

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

6

7

7

7

6

SOS

15

5

10

1,67

11

8

9

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

9

9

9

9

8

90

30

60

10,00

11

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bABabccCAABADbd

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik aacaDCbBaaacbaA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. bddbacbDdbacdbd

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri bbcAaCDdcdccdca

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CdbabDadCAbcaCd

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil dcDBADcBdcCBDCa

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 4 11 27
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 1 14 7
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
HÜCRE 10 2 8 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 4 8 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NAZ ÇİMTAY 221 6A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

376,162 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

430,370

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

11 56 56 87 4575

24 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

7

8

8

8

8

MAT

15

10

5

8,33

56

42

7

8

8

9

8

DİN

15

12

3

11,00

73

55

7

7

7

8

8

FEN

15

9

6

7,00

47

35

6

7

7

7

6

SOS

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

9

9

9

9

8

90

66

24

58,00

64

45

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bABCDDBbdABAbCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBAaDCDBdBCbacA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABcCDBDaaCBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADABaDCbdacBAd

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler ddABDDBACACBDaA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADbBADABCdCBDCa

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 3 1 75
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 10 5 67
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
HÜCRE 10 4 6 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EFE ŞAHİN 124 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

523,704

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

7 40 40 57 2547

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

8

MAT

15

12

2

11,33

76

57

6

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

7

7

7

8

8

FEN

15

10

5

8,33

56

42

5

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

8

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

8

9

9

9

8

90

73

16

67,67

75

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCDcBCAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBCbd A

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABAdDBcDadBDBAd

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri aADABbDCDcDBBca

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBAdACBDCb

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AaDBADABCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 2 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 6 4 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ DEMİR KABADAYI 177 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

318,025

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

15 85 85 121 7325

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

7

4,67

31

23

8

8

8

8

8

MAT

15

8

7

5,67

38

28

6

8

8

9

8

DİN

15

10

4

8,67

58

43

7

7

7

8

8

FEN

15

7

8

4,33

29

22

5

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

8

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

8

9

9

9

8

90

57

31

46,67

52

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbAB bbBbDaBcb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AabbdddBDCDCABb

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABbB aDDBDCAad

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri dAdcDaDCaaccDAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBAca

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABccb

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 1 0 50
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 8 7 53
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 4 67
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 4 6 40
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA CİNDO 131 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

499,506

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

9 46 46 68 3088

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

6

8

8

9

8

DİN

15

11

4

9,67

64

48

7

7

7

8

8

FEN

15

10

5

8,33

56

42

5

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

8

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

8

9

9

9

8

90

72

18

66,00

73

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAACcDDCBAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCbCBdBbCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CbBDBdaDDBDCABd

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri acBBaBDCDCcAcAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCAdABDDBABa

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABbDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 7 3 70
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERKA Y DÖNMEZ 239 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

326,667

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

13 83 83 119 7060

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

6

8

8

9

8

DİN

15

12

3

11,00

73

55

7

7

7

8

8

FEN

15

7

8

4,33

29

22

5

7

7

7

6

SOS

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

8

9

9

9

8

90

56

34

44,67

50

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCcABAACcacCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AbCbbdBBbCDbAdb

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBdCDDBDCcaA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CcBBcBDCDbccbcb

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler dCbBCACABDDBddd

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aaDBCBacADABacA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 7 8 47
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 7 3 70
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 0 5 0
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yeryüzünde Yaşam 3 0 3 0
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 80 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

596,296

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

4 19 19 26 1064

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

15

0

15,00

100

75

8

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

6

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

7

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

5

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

8

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

8

9

9

9

8

90

79

11

75,33

84

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCDDBCAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBbAdDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. AdACDBcDabBaBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADAcCDCDdDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AcbBADABCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 13 2 87
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 9 1 90
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRANUR ÇAKIR 0 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

326,667

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

13 83 83 119 7060

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

8

MAT

15

9

6

7,00

47

35

6

8

8

9

8

DİN

15

11

4

9,67

64

48

7

7

7

8

8

FEN

15

5

10

1,67

11

8

5

7

7

7

6

SOS

15

8

7

5,67

38

28

8

8

8

9

8

İNG

15

10

5

8,33

56

42

8

9

9

9

8

90

55

35

43,33

48

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CAdCacBCAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DdACaCbBBBCdbaA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. AaACDBbDaCaDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CAcAcbbdDcacBdd

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler bBdBDDBbCdbBaCc

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADaBADAcacCBDaB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 3 1 75
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 9 6 60
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
HÜCRE 10 2 8 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 7 5 58
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CANDAN SAYMAN 102 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

521,975

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

8 41 41 61 2628

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

6

8

8

9

8

DİN

15

8

7

5,67

38

28

7

7

7

8

8

FEN

15

11

4

9,67

64

48

5

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

8

8

8

9

8

İNG

15

12

2

11,33

76

57

8

9

9

9

8

90

71

18

65,00

72

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAAdBDDCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCcCBBBbCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. bbBDBbbDcBDbABd

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBadDCDbBADAb

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACbBDDcABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BaD CBCBADABDaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 13 2 87
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 8 7 53
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 7 3 70
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CUMALİ TOPRAK 9 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

63,951

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

24 120 120 165 12465

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

4

11

0,33

2

2

8

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

6

8

8

9

8

DİN

15

6

9

3,00

20

15

7

7

7

8

8

FEN

15

6

9

3,00

20

15

5

7

7

7

6

SOS

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

8

8

9

8

İNG

15

8

7

5,67

38

28

8

9

9

9

8

90

30

60

10,00

11

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe dcddcaBbcAadDCa

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DadbaCbdddbbacA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABddDBbaddBadbC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri bcDAcCabDcDBdba

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler dddBDDabdcacbdd

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil bcDBADbdbdCBDCa

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 0 4 0
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 3 12 20
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 6 9 40
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 4 6 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 0 3 0
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 3 9 25
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DAML YILMAZ 255 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

312,840

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

16 86 86 122 7429

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

8

MAT

15

9

6

7,00

47

35

6

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

7

7

7

8

8

FEN

15

6

9

3,00

20

15

5

7

7

7

6

SOS

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

8

9

9

9

8

90

54

36

42,00

47

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CcddaDBbAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DdcCaCDBaBCbdDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. AcdbDBDDCbBDcAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri bbDABbcCcBDdacd

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBAcDDBdaACBadA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil caaBADAddaCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 9 6 60
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
HÜCRE 10 3 7 30
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 7 5 58
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA DAĞCI 257 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

140,000

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

22 109 109 154 11534

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

4

11

0,33

2

2

8

8

8

8

8

MAT

15

8

7

5,67

38

28

6

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

7

7

7

8

8

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

5

7

7

7

6

SOS

15

6

9

3,00

20

15

8

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

8

9

9

9

8

90

39

51

22,00

24

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbdBAcbdabadcd

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AbbdacBcbCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. dcBDBdaDDBDdABd

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri dbcBbaDaabcAbbd

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AdaBCAabBbaBdca

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil cCaBCBdBAaABacA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 0 4 0
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 8 7 53
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 2 8 20
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 6 6 50
Yeryüzünde Yaşam 3 0 3 0
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SUDE ÇAMLIBEL 7 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

395,802

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

11 62 62 95 5377

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

13

2

12,33

82

62

8

8

8

8

8

MAT

15

10

5

8,33

56

42

6

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

7

7

7

8

8

FEN

15

7

8

4,33

29

22

5

7

7

7

6

SOS

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

8

9

9

9

8

90

61

29

51,33

57

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDdBAACBDDCcAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcbbCBBBDCDdABa

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CcBbdabDDBDaABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri aABdDacbDCcADbd

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler cCDBCAaABDDcdaC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BaDBCaCcADABDDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 10 5 67
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 5 5 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 9 3 75
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN HOROZ 225 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

485,679

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

10 49 49 71 3394

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

8

MAT

15

9

6

7,00

47

35

6

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

7

7

7

8

8

FEN

15

10

5

8,33

56

42

5

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

9

8

İNG

15

11

4

9,67

64

48

8

9

9

9

8

90

71

19

64,67

72

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCDaBCAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DaACaCDBdBdbCcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABACDBDDbaBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri abDAcCDCbBDBBcC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBdBDDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AabBADAcCBCBDaB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 9 6 60
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 8 2 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 11 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ALAZ 2 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

36,296

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

27 125 125 170 12750

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

8

8

8

8

MAT

15

4

11

0,33

2

2

6

8

8

9

8

DİN

15

6

9

3,00

20

15

7

7

7

8

8

FEN

15

6

9

3,00

20

15

5

7

7

7

6

SOS

15

6

9

3,00

20

15

8

8

8

9

8

İNG

15

1

14

-3,67

-24

-18

8

9

9

9

8

90

26

64

4,67

5

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe acdbbDadbAccDda

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik bBcaadcadaCAdbA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. dBACDBbabdcaBda

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri bAbAaCbdbcDBdbC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBdabaddbACaDbA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil cabB*abadcadbac

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 0 4 0
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 4 11 27
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 6 9 40
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 4 6 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 4 8 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 1 14 7



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRRÖKMEN SİNER 12 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

216,049

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

21 99 99 140 9937

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

6

8

8

9

8

DİN

15

4

11

0,33

2

2

7

7

7

8

8

FEN

15

5

10

1,67

11

8

5

7

7

7

6

SOS

15

8

7

5,67

38

28

8

8

8

9

8

İNG

15

7

8

4,33

29

22

8

9

9

9

8

90

42

48

26,00

29

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bABCbDcCdABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBAbDCbdBBbbbab

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. bacdDBcDbbcbaAb

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CcbABbaCDccadca

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler aBdcaDBAdACaDaA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AbaBAaddCdCBDda

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 3 1 75
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 7 8 47
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 4 11 27
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
HÜCRE 10 2 8 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 7 5 58
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 7 8 47



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT BALIKÇI 149 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

-12,099

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

29 134 134 179 13184

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

6

9

3,00

20

15

8

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

6

8

8

9

8

DİN

15

2

13

-2,33

-16

-12

7

7

7

8

8

FEN

15

1

14

-3,67

-24

-18

5

7

7

7

6

SOS

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

8

8

9

8

İNG

15

7

8

4,33

29

22

8

9

9

9

8

90

22

68

-0,67

-1

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bAdCbDdCccBAbba

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik bcbdcCbdddbbdDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ddcbbBccadcDcba

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri ddabdabbaBccdba

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler bacacbdbabCacCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AacBAcdcCdCdDCa

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 3 12 20
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 2 13 13
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 0 5 0
HÜCRE 10 1 9 10
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 0 3 0
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 3 9 25
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 7 8 47



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR AKKAYA 56 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

637,778

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

1 7 7 8 358

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

6

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

7

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

5

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

8

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

8

9

9

9

8

90

84

6

82,00

91

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCDDBbAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBCACDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. AcACDBDDaCBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADAcCDCDdDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AaDBADABCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 15 0 100
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 9 1 90
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DOĞANAY 68 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

342,222

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

12 80 80 116 6637

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

8

8

8

8

8

MAT

15

8

7

5,67

38

28

6

8

8

9

8

DİN

15

10

4

8,67

58

43

7

7

7

8

8

FEN

15

9

6

7,00

47

35

5

7

7

7

6

SOS

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

8

9

9

9

8

90

57

32

46,33

51

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABbcadaDCaAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcbbdBcBbCDCABc

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. C BcdCaDbBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri aAdBDdcCDbBADAd

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDabBa

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aaDBCBbaADABcaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 8 7 53
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 4 67
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 5 5 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET EFE YEŞİL 230 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

229,877

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

20 98 98 138 9526

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

8

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

6

8

8

9

8

DİN

15

6

9

3,00

20

15

7

7

7

8

8

FEN

15

8

7

5,67

38

28

5

7

7

7

6

SOS

15

8

7

5,67

38

28

8

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

8

9

9

9

8

90

45

45

30,00

33

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bABdDaBbbcBAcCa

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik aaACcCDBadCcaaA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. bBAdcBbcCdBccdC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri bAcAcCDaDcaBBcC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler dcAaDccAdACBaCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AacBAbAdCdCBDbB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 7 8 47
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 6 9 40
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 6 4 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 7 5 58
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİDASU AYDEMİR 17 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

288,642

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

18 89 89 126 8093

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

8

8

8

8

8

MAT

15

10

5

8,33

56

42

6

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

7

7

7

8

8

FEN

15

6

8

3,33

22

17

5

7

7

7

6

SOS

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

9

8

İNG

15

8

7

5,67

38

28

8

9

9

9

8

90

51

38

38,33

43

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bcdCDDcbbABAbCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDaBBbbacA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. cdAdDBDDaddDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CAccB cbDcDcBca

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler dBAdDDBAaACBbbA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADaBAaddddCBDbB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 10 5 67
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
HÜCRE 10 3 6 30
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 8 4 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DİLER 227 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

46,667

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

26 123 123 168 12667

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

4

11

0,33

2

2

8

8

8

8

8

MAT

15

2

13

-2,33

-16

-12

6

8

8

9

8

DİN

15

5

9

2,00

13

10

7

7

7

8

8

FEN

15

7

8

4,33

29

22

5

7

7

7

6

SOS

15

2

13

-2,33

-16

-12

8

8

8

9

8

İNG

15

7

7

4,67

31

23

8

9

9

9

8

90

27

61

6,67

7

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe adbABccdacbdaAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcbbaacdbCbacdb

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CbacBdaDcBa cdA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABacBDbaCadDba

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler bacabcdbaDacbcC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aCDBCaacd ABccA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 2 13 13
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 5 9 33
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 6 4 60
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 1 11 8
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 7 7 47



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DURSUN 329 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

-50,123

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

30 137 137 182 13366

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

2

13

-2,33

-16

-12

8

8

8

8

8

MAT

15

2

12

-2,00

-13

-10

6

8

8

9

8

DİN

15

4

11

0,33

2

2

7

7

7

8

8

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

5

7

7

7

6

SOS

15

5

10

1,67

11

8

8

8

8

9

8

İNG

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

9

9

9

8

90

19

70

-4,33

-5

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe ababcbcbaabCBda

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik bcabbcdcDaDdcc 

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. acaDadbbDdcCAcb

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri abadbcbdDCdcacC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler cCcdaAbddDbabBC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil cbbdCabcbDAcbbd

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 2 12 13
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 4 11 27
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 2 8 20
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 3 9 25
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER TALHA BAHÇECİ 242 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

570,370

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

5 25 25 36 1531

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

6

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

7

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

5

7

7

7

6

SOS

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

9

8

İNG

15

12

2

11,33

76

57

8

9

9

9

8

90

77

12

73,00

81

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCcABAAbBDDCBAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCACaBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCaDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CbBBDBDCDCcADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AaaBCACABDDBAcC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil cCDBCBCBADABb A

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 9 1 90
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 2 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJHAT YILDIRIM 98 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

603,210

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

3 18 18 25 959

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

13

2

12,33

82

62

8

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

6

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

7

7

7

8

8

FEN

15

14

1

13,67

91

68

5

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

8

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

8

9

9

9

8

90

82

8

79,33

88

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bABCDDBCAABAbCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBAaDCDBBBbbCDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABACDBDDaCBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADABbDCDBDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AcDBADABCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 3 1 75
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
HÜCRE 10 9 1 90
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN YILDIRIM 99 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

77,778

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

23 117 117 162 12323

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

6

9

3,00

20

15

8

8

8

8

8

MAT

15

5

10

1,67

11

8

6

8

8

9

8

DİN

15

4

11

0,33

2

2

7

7

7

8

8

FEN

15

6

9

3,00

20

15

5

7

7

7

6

SOS

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

8

8

9

8

İNG

15

4

11

0,33

2

2

8

9

9

9

8

90

28

62

7,33

8

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CddCbDBdAAaccba

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik adAdDabcBdabCDc

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. AadabacDbCdbcbC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri abDdcCDabacBdAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler bBcdbadcCbaaDbc

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AacadbABddaccCa

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 5 10 33
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 4 11 27
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
HÜCRE 10 5 5 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 2 10 17
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 4 11 27



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH KAYA 28 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

3,457

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

28 130 130 175 13017

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

5

10

1,67

11

8

8

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

6

8

8

9

8

DİN

15

2

12

-2,00

-13

-10

7

7

7

8

8

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

5

7

7

7

6

SOS

15

2

13

-2,33

-16

-12

8

8

8

9

8

İNG

15

8

7

5,67

38

28

8

9

9

9

8

90

23

66

1,00

1

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CbcCabdabcBbDCc

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DccaadbcdBdcbbA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. AaddbcbDabaaac 

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CAaccbaaaBaadda

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler aacBaaaAabaccad

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AaaBADAaCdCBadc

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 3 12 20
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 2 12 13
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 1 9 10
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 0 3 0
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 2 10 17
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL DÜLGER 31 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

565,185

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

6 28 28 40 1648

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

15

0

15,00

100

75

8

8

8

8

8

MAT

15

9

5

7,33

49

37

6

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

7

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

5

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

8

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

8

9

9

9

8

90

78

11

74,33

83

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAACBDDCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcCdbcdBDC CABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCaDbBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri bABBaBDCDCBADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aCDBCBCBADABDaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 9 5 60
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 8 2 80
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ŞAHİN 432 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

50,123

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

25 122 122 167 12617

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

6

9

3,00

20

15

8

8

8

8

8

MAT

15

4

11

0,33

2

2

6

8

8

9

8

DİN

15

4

11

0,33

2

2

7

7

7

8

8

FEN

15

5

10

1,67

11

8

5

7

7

7

6

SOS

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

8

8

9

8

İNG

15

4

11

0,33

2

2

8

9

9

9

8

90

26

64

4,67

5

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe abccaAAdBDbCddC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik cDCbadBdbaDdbda

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CbcbdCbDcabadaA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CAdBccbaDbcdDba

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler cbDaabCcdabdcBb

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aCcaaddBAbAaccd

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 4 11 27
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 4 11 27
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 4 6 40
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 2 10 17
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 4 11 27



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDİNAZ SAĞLAM 133 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

309,383

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

17 87 87 123 7550

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

4

8,67

58

43

8

8

8

8

8

MAT

15

7

5

5,33

36

27

6

8

8

9

8

DİN

15

8

7

5,67

38

28

7

7

7

8

8

FEN

15

7

7

4,67

31

23

5

7

7

7

6

SOS

15

8

5

6,33

42

32

8

8

8

9

8

İNG

15

11

2

10,33

69

52

8

9

9

9

8

90

51

30

41,00

46

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCcABAACcDaCcA 

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik A acbBBB CcaAB 

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABaabaDDBDCccc

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CbBc abacCBADbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AaaBCA dBDDad C

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil cCDBC CBAcAB DA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 2 1 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 7 5 47
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 8 7 53
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 3 6 30
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 7 4 58
Yeryüzünde Yaşam 3 1 1 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 11 2 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA UZUNALİ 254 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

243,704

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

19 96 96 135 9121

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

8

MAT

15

5

10

1,67

11

8

6

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

7

7

7

8

8

FEN

15

5

10

1,67

11

8

5

7

7

7

6

SOS

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

8

9

9

9

8

90

49

41

35,33

39

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CAdCDcBddABAaCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik bBACbabBdddAdcb

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. dBcCDBDDbdBDdAb

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri dAcABCDdcaacdbb

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler ddABDbBACACBDbA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AbcBADAcCdCBDad

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 3 1 75
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 5 10 33
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
HÜCRE 10 2 8 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AYDIN 82 6B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

334,630 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

637,778

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

1 7 7 8 358

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

6

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

7

7

7

8

8

FEN

15

14

1

13,67

91

68

5

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

8

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

8

9

9

9

8

90

84

6

82,00

91

41

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAACBcDCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCAbBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCaDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDBDCDCcADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABbaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 10 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİRIZA AYDIN 226 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

368,148

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

21 72 72 106 5974

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

9

8

8

8

8

MAT

15

10

5

8,33

56

42

9

8

8

9

8

DİN

15

8

7

5,67

38

28

8

7

7

8

8

FEN

15

9

6

7,00

47

35

9

7

7

7

6

SOS

15

8

7

5,67

38

28

9

8

8

9

8

İNG

15

11

4

9,67

64

48

10

9

9

9

8

90

57

33

46,00

51

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCcdBAAdBcDCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcCbbBBBbCDaABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. bbBDBdbDcBDaABd

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CcBBcdDCDacADbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler bCbBbcaAdDDBdBC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aaDBCBCBADABbcA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 10 5 67
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 8 7 53
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 6 4 60
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 6 6 50
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 11 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA YÜCEL 97 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

644,691

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

2 6 6 7 294

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

15

0

15,00

100

75

9

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

8

7

7

8

8

FEN

15

15

0

15,00

100

75

9

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

9

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

10

9

9

9

8

90

84

6

82,00

91

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAACBDDCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCbbBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCaaDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDBDCDCBADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABbaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 13 2 87
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 10 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA PEKTAŞ 6 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

554,815

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

11 32 32 45 1864

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

8

7

7

8

8

FEN

15

14

1

13,67

91

68

9

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

9

8

İNG

15

11

4

9,67

64

48

10

9

9

9

8

90

76

14

71,33

79

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCbDBbAABAbCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBCbacA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABcCDBDDaCBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADAcCDCDBDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler aBABDDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AcbBADABCBCBDdc

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 10 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 11 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA BAŞ 53 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

679,259

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

1 1 1 1 27

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

15

0

15,00

100

75

9

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

9

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

8

7

7

8

8

FEN

15

15

0

15,00

100

75

9

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

10

9

9

9

8

90

87

3

86,00

96

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAACBDDCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCACBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCaDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDBDCDCBADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AdDBCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABDaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 15 0 100
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 10 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN YÜKSEL 11 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

506,420

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

15 44 44 66 2968

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

8

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

9

7

7

7

6

SOS

15

11

4

9,67

64

48

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

10

9

9

9

8

90

70

20

63,33

70

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CAdCDDBCdABAbCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCbBdBCbCDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABAdDBDaaCBaBAd

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbDABCDaDBDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBdBDDBAdACBDab

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADbBADABaBCBDCc

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 3 1 75
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 9 1 90
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 9 3 75
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EKER 77 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

596,296

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

6 19 19 26 1064

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

8

7

7

8

8

FEN

15

14

1

13,67

91

68

9

7

7

7

6

SOS

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

10

9

9

9

8

90

80

10

76,67

85

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCDcdCAABAcCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBCACcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABACDBDDaCBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbDABCDCDBDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBAbACBcdA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADDBADABCdCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 10 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 9 3 75
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇETİNKAYA 251 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

416,543

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

18 57 57 90 4936

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

9

8

8

8

8

MAT

15

10

5

8,33

56

42

9

8

8

9

8

DİN

15

12

3

11,00

73

55

8

7

7

8

8

FEN

15

10

5

8,33

56

42

9

7

7

7

6

SOS

15

9

6

7,00

47

35

9

8

8

9

8

İNG

15

11

4

9,67

64

48

10

9

9

9

8

90

63

27

54,00

60

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAAbBbaCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcCbdBdaDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CAcbBaCDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBbBcCDCccDAb

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACaBCAdAaDcBAcd

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aaDBCaCBADABDcA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 10 5 67
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 8 2 80
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 8 4 67
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 11 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN SARI 203 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

451,111

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

17 51 51 80 4113

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

9

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

9

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

8

7

7

8

8

FEN

15

10

5

8,33

56

42

9

7

7

7

6

SOS

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

9

8

İNG

15

10

5

8,33

56

42

10

9

9

9

8

90

65

25

56,67

63

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CddCDaBbAABdDbB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBCACDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABcaDBcDbadDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbDABCDCcaaBdAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBdBDDBACAdBDdA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AcbBADABCdCBDba

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 15 0 100
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 6 4 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞRUL SARGIN 199 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

582,469

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

7 21 21 30 1334

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

8

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

9

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

10

9

9

9

8

90

79

11

75,33

84

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCDDdCAABAbCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACcCbBBBCACDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABACDBDDadBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbDAcCDCDBDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBAdAbBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADbBADABCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 13 2 87
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
HÜCRE 10 10 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TEMEL 341 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

617,037

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

4 12 12 16 668

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

9

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

8

7

7

8

8

FEN

15

15

0

15,00

100

75

9

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

10

9

9

9

8

90

81

9

78,00

87

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAACBDbCBAd

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCACBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCaDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDBDCDCBADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBdBa

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCcADABbaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 15 0 100
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 10 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE GÜLER 93 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

1,728

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

29 131 131 176 13023

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

4

11

0,33

2

2

9

8

8

8

8

MAT

15

4

11

0,33

2

2

9

8

8

9

8

DİN

15

2

13

-2,33

-16

-12

8

7

7

8

8

FEN

15

4

11

0,33

2

2

9

7

7

7

6

SOS

15

3

12

-1,00

-7

-5

9

8

8

9

8

İNG

15

5

10

1,67

11

8

10

9

9

9

8

90

22

68

-0,67

-1

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe abccaAAdBDbadda

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADbbaBcccabdddD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CbcbdbbDcabadcd

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CcaBcabaDbcdDba

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler dbDaabCcdabddBb

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aCDcbdCadDbacaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 0 4 0
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 4 11 27
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 2 13 13
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 3 7 30
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 2 10 17
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN MİKAİLOĞL 96 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

606,667

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

5 17 17 23 885

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

8

8

MAT

15

14

0

14,00

93

70

9

8

8

9

8

DİN

15

15

0

15,00

100

75

8

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

9

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

İNG

15

15

0

15,00

100

75

10

9

9

9

8

90

82

7

79,67

89

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAbbBDDCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCACBBBDC CABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCCDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBaBDCDCcADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACaBCACABDDBdBC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABDDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 0 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 15 0 100
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 9 1 90
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 15 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAVALCI 130 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

561,728

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

10 29 29 41 1744

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

9

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

8

7

7

8

8

FEN

15

14

1

13,67

91

68

9

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

10

9

9

9

8

90

78

12

74,00

82

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe dABCDcBCAABAbCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACaCDBBBbbCbA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABACDBDDaCBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADABCDCDBDBBAb

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBdBDDBACACBDaA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADaBADABCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 3 1 75
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 11 4 73
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
HÜCRE 10 9 1 90
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR CANAKAY 342 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

-74,321

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

30 138 138 183 13398

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

3

12

-1,00

-7

-5

9

8

8

8

8

MAT

15

1

14

-3,67

-24

-18

9

8

8

9

8

DİN

15

1

14

-3,67

-24

-18

8

7

7

8

8

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

9

7

7

7

6

SOS

15

5

10

1,67

11

8

9

8

8

9

8

İNG

15

3

12

-1,00

-7

-5

10

9

9

9

8

90

16

74

-8,67

-10

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe abbbadcCabbCBdd

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik bcabbaBdcbaddda

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. abacddaDbccabcb

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri bbddaBbCbCacbcd

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler baDcabCdaDbabBC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil ddbBaaCcdcbdDbb

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 1 14 7
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 1 14 7
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 3 7 30
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 0 5 0
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 3 9 25
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YAVAŞ 21 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

381,975

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

19 68 68 102 5695

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

9

8

8

8

8

MAT

15

5

10

1,67

11

8

9

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

8

7

7

8

8

FEN

15

11

4

9,67

64

48

9

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

10

9

9

9

8

90

65

25

56,67

63

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe dAdbDaBbbABAcCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik aBAacCadddCddcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABACDBDDbCBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbcABbDCDBDBBdC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBAaaDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADDBADAdCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 5 10 33
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
HÜCRE 10 8 2 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN ALPAK 192 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

98,519

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

27 115 115 160 12074

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

5

10

1,67

11

8

9

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

9

8

8

9

8

DİN

15

5

10

1,67

11

8

8

7

7

8

8

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

9

7

7

7

6

SOS

15

4

11

0,33

2

2

9

8

8

9

8

İNG

15

11

4

9,67

64

48

10

9

9

9

8

90

34

56

15,33

17

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CAdCaccdcbBAaba

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik accbadbBBdCbCDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ccAbDaDDbdaadcC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri bbbABbbdbdbBcba

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler adAcDDcddcaBbad

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil dDbBADABCcCBDaB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 3 1 75
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 6 9 40
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 5 10 33
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 1 9 10
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 3 9 25
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 11 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN ALTINEL 23 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

630,864

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

3 11 11 13 492

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

8

7

7

8

8

FEN

15

14

1

13,67

91

68

9

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

9

8

8

9

8

İNG

15

15

0

15,00

100

75

10

9

9

9

8

90

84

6

82,00

91

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAAbBDDCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCbCBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBbaDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDBDCDCBcDAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABDDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 10 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 15 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER EMRE NALÇA 157 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

236,790

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

24 97 97 136 9356

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

6

9

3,00

20

15

9

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

9

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

8

7

7

8

8

FEN

15

8

7

5,67

38

28

9

7

7

7

6

SOS

15

7

8

4,33

29

22

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

10

9

9

9

8

90

48

42

34,00

38

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCcABbdbcacCdAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCbCBdBbbcabca

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABaBbaDDBDdAcc

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CdBBcBDdDbdADbb

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler bCacdACbBbDBbBb

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BbDBCBCcADABcDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 6 9 40
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 6 4 60
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 6 6 50
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMERFARUK ÖZDEMİR 19 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

499,506

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

16 46 46 68 3088

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

8

7

7

8

8

FEN

15

8

7

5,67

38

28

9

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

10

9

9

9

8

90

71

19

64,67

72

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAAbBDDCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCAbBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. dABbBdaDDBDCcdA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CcBBcBDabCBAbbd

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AbDBCACABDDBABd

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABDcA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 6 4 60
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN ARABACI 238 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

141,728

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

25 108 108 153 11526

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

9

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

9

8

8

9

8

DİN

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

7

7

8

8

FEN

15

9

6

7,00

47

35

9

7

7

7

6

SOS

15

7

8

4,33

29

22

9

8

8

9

8

İNG

15

4

10

0,67

4

3

10

9

9

9

8

90

34

55

15,67

17

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bAdaacBCbABAcCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DcAbcdbacdadbcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. bcdbDacDbCacdba

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADAcaDCbBDBcdb

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABabcbdbCaDCb

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADbdcabd caBbCd

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 3 12 20
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 3 12 20
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 5 5 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 4 8 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 4 10 27



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SAİT EMRE ERSİN 117 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

575,556

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

8 22 22 33 1432

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

9

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

8

7

7

8

8

FEN

15

14

1

13,67

91

68

9

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

10

9

9

9

8

90

78

12

74,00

82

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAAaBDDdBdC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCAbBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCaDDBDCAaA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDBDCDCBADbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBdBa

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCaCBADABDaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 10 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN AYŞE KOÇ 0 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

575,556

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

8 22 22 33 1432

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

9

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

8

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

9

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

10

9

9

9

8

90

79

11

75,33

84

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAdbBDDaBAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCACBBBDCDCAdD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCaDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBaBDCDCBADbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBABa

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABbcA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 9 1 90
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA NUR SAYLAK 219 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

375,062

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

20 69 69 103 5836

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

9

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

9

8

8

9

8

DİN

15

8

7

5,67

38

28

8

7

7

8

8

FEN

15

11

4

9,67

64

48

9

7

7

7

6

SOS

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

10

9

9

9

8

90

60

30

50,00

56

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCcABcdCaDDCcAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcbbdBBcbdDCABa

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. bABaBbaDDBDbAcc

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBbBDdDCcADbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACcBCACABDDBddC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aCDBCBCcADABDDc

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 7 8 47
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 8 7 53
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 8 2 80
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA SAYLIK 250 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

112,346

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

26 111 111 156 11934

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

6

9

3,00

20

15

9

8

8

8

8

MAT

15

5

10

1,67

11

8

9

8

8

9

8

DİN

15

7

8

4,33

29

22

8

7

7

8

8

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

9

7

7

7

6

SOS

15

9

6

7,00

47

35

9

8

8

9

8

İNG

15

6

9

3,00

20

15

10

9

9

9

8

90

36

54

18,00

20

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDcBAcCdaaddcb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcbbCBdcbdaCdBa

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDddaDaBcdAdd

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri adcBadbdDbcAabd

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler cacaCACABcDBbBC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aaDBacaaADABacd

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 0 4 0
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 5 10 33
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 7 8 47
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 2 8 20
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 7 5 58
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 6 9 40



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SILA TUTKUN 198 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

534,074

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

13 36 36 53 2312

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

9

8

DİN

15

12

3

11,00

73

55

8

7

7

8

8

FEN

15

10

5

8,33

56

42

9

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

10

9

9

9

8

90

75

15

70,00

78

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAACBDDCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcCbCBBBDCDdABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. dABDBbCDDBDCAdA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CbBBbcDCDCcAcAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCAaABDDBABd

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABDcA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 7 3 70
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ BAŞARAN 196 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

554,815

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

11 32 32 45 1864

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

8

7

7

8

8

FEN

15

11

4

9,67

64

48

9

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

9

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

10

9

9

9

8

90

78

12

74,00

82

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAbCBDDCdAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCAbBBBDCcCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. dABDBCCDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBbBDCbCcAaAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BdDBCBCBADABDaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 13 2 87
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 8 2 80
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KAÇAR 417 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

77,778

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

28 117 117 162 12323

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

6

9

3,00

20

15

9

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

9

8

8

9

8

DİN

15

4

11

0,33

2

2

8

7

7

8

8

FEN

15

5

10

1,67

11

8

9

7

7

7

6

SOS

15

4

11

0,33

2

2

9

8

8

9

8

İNG

15

3

12

-1,00

-7

-5

10

9

9

9

8

90

28

62

7,33

8

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe cbDAaAAdBDbadda

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik cDCbCBdBcdDdbdb

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CbabcbbDcBaadaA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CdcBaabaDdBAcba

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler cbDabbCcdcbdABd

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCbcacaabbbaabA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 0 4 0
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 6 9 40
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 4 11 27
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 3 7 30
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 2 10 17
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT GÜLER 52 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

347,407

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

22 79 79 115 6503

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

9

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

9

8

8

9

8

DİN

15

8

7

5,67

38

28

8

7

7

8

8

FEN

15

8

7

5,67

38

28

9

7

7

7

6

SOS

15

10

5

8,33

56

42

9

8

8

9

8

İNG

15

8

7

5,67

38

28

10

9

9

9

8

90

55

35

43,33

48

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CAadDDBbAABAbaB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBbbacA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABcbDBcDadBaBAa

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri bbDAcbDCcBbBBcC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler bcABDDBcbACBbCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil dcbBADABdcCBDaa

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 11 4 73
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 8 7 53
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 6 4 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 9 3 75
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTOSMAN BODUROĞLU 343 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

257,531

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

23 94 94 133 8824

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

9

8

8

8

8

MAT

15

10

5

8,33

56

42

9

8

8

9

8

DİN

15

5

10

1,67

11

8

8

7

7

8

8

FEN

15

6

9

3,00

20

15

9

7

7

7

6

SOS

15

5

10

1,67

11

8

9

8

8

9

8

İNG

15

11

4

9,67

64

48

10

9

9

9

8

90

46

44

31,33

35

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bABaDaBbAbBAcCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik cBACcCDBdcCbCDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. dBAdbccDabdbBAd

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CcDABdbbbcDBdcd

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler ddABDDdbbcadDdb

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AacBADABCaCBDCa

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 10 5 67
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 5 10 33
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 2 8 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 4 8 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 11 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZHAN BAYRAM 34 6C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

431,503 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

527,160

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

14 38 38 55 2490

30 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

9

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

9

8

8

9

8

DİN

15

11

4

9,67

64

48

8

7

7

8

8

FEN

15

10

5

8,33

56

42

9

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

9

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

10

9

9

9

8

90

74

16

68,67

76

54

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCbDBCAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBdCDCbBBBCbCDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. AccdDBDDaCBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbbAcdDCDBaBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBAdDDBACAaBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADbBADABCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 8 2 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABZR  N D*RI I 0 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

174,568

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

18 105 105 149 10964

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

6

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

7

8

8

9

8

DİN

15

7

8

4,33

29

22

6

7

7

8

8

FEN

15

4

11

0,33

2

2

4

7

7

7

6

SOS

15

6

9

3,00

20

15

6

8

8

9

8

İNG

15

10

5

8,33

56

42

7

9

9

9

8

90

41

49

24,67

27

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CbdabDBddbaADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACcCbBdddbbaA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. dBcacdcDadBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbcABdaCaaacdcb

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler acbBcDBcdACdaaA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AcaBADABaBCBDac

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 7 8 47
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 7 8 47
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
HÜCRE 10 1 9 10
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 0 3 0
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 6 6 50
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ÖZTÜRK 2 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

568,642

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

2 27 27 39 1604

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

6

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

7

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

6

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

4

7

7

7

6

SOS

15

12

3

11,00

73

55

6

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

7

9

9

9

8

90

77

13

72,67

81

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe dCDABAAbBcDCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCACBBBaCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCaDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDBDCbCBADbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AabBCAbABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BaDBCBCBADABbbA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 9 1 90
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 9 3 75
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALPERE TURAN 244 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

15,556

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

24 127 127 172 12922

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

4

11

0,33

2

2

6

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

7

8

8

9

8

DİN

15

5

10

1,67

11

8

6

7

7

8

8

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

4

7

7

7

6

SOS

15

3

12

-1,00

-7

-5

6

8

8

9

8

İNG

15

8

7

5,67

38

28

7

9

9

9

8

90

26

64

4,67

5

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe aCadacbadcDCBcd

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik bbbAbdcdbCcdcaD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CbcDddaDbBDaccd

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri acacDdcbcaaccAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler cCacCdaddbcccBa

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aCaBCBaadDABccA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 3 12 20
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 5 10 33
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 1 9 10
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 2 10 17
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ASRIN KOCABEY 3 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

354,321

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

12 77 77 113 6349

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

6

8

8

8

8

MAT

15

10

5

8,33

56

42

7

8

8

9

8

DİN

15

8

7

5,67

38

28

6

7

7

8

8

FEN

15

9

6

7,00

47

35

4

7

7

7

6

SOS

15

9

6

7,00

47

35

6

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

7

9

9

9

8

90

57

33

46,00

51

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe dAddDDBaAABAcCa

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik bBACDCaBBBbbCcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. dBcdbBDDabBbBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri bbbABCDdDBaBBcC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CdABDaBAbACBaac

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADbBADABCdCBDaB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 10 5 67
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 8 7 53
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 7 3 70
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 7 5 58
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL KÖKSAL 4 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

478,765

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

6 50 50 72 3516

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

6

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

7

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

6

7

7

8

8

FEN

15

10

5

8,33

56

42

4

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

6

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

7

9

9

9

8

90

69

21

62,00

69

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAACBDcCcAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCAdBBBDCDbABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABcaCaDDBcCcBc

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CcBBbBDCDbdADAd

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACaBCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BaDdCBCBADABaDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 13 2 87
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 7 3 70
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR YILDIIM 268 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

-5,185

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

26 133 133 178 13136

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

3

12

-1,00

-7

-5

6

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

7

8

8

9

8

DİN

15

3

12

-1,00

-7

-5

6

7

7

8

8

FEN

15

1

14

-3,67

-24

-18

4

7

7

7

6

SOS

15

6

9

3,00

20

15

6

8

8

9

8

İNG

15

4

11

0,33

2

2

7

9

9

9

8

90

23

67

0,67

1

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe accdcDBacdaAbad

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik acAdDdbdBdCbCcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. dBACaabcbbabddd

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri bcabdacaacbaabC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler dabdDbBAdAbdaCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil cbaBcDcdbaCcDba

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 0 4 0
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 6 9 40
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 3 12 20
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 0 5 0
HÜCRE 10 1 9 10
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 0 3 0
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 6 6 50
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 4 11 27



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK EFE ÇETİN 109 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

181,481

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

17 104 104 148 10768

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

6

8

8

8

8

MAT

15

4

11

0,33

2

2

7

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

6

7

7

8

8

FEN

15

4

11

0,33

2

2

4

7

7

7

6

SOS

15

10

5

8,33

56

42

6

8

8

9

8

İNG

15

10

5

8,33

56

42

7

9

9

9

8

90

45

45

30,00

33

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAdCdDbdcdd

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcdbCBaabCcbdac

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBdCDDaDCdac

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CbacDccaDaddDbb

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AdDBCAdcBDDBAaa

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BaDBCdCcADABbcA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 0 4 0
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 4 11 27
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 3 7 30
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 9 3 75
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFE AKI 194 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

63,951

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

22 120 120 165 12465

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

5

10

1,67

11

8

6

8

8

8

8

MAT

15

4

11

0,33

2

2

7

8

8

9

8

DİN

15

6

9

3,00

20

15

6

7

7

8

8

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

4

7

7

7

6

SOS

15

3

12

-1,00

-7

-5

6

8

8

9

8

İNG

15

10

5

8,33

56

42

7

9

9

9

8

90

31

59

11,33

13

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe dbaABbcaBDbaaAd

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik cDCbbdBabdaCbac

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABcBCaDbcaabdc

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri ddaabBcdcbddDAb

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AdaaacbddDaBbcd

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aCDBCabBADABccA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 4 11 27
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 6 9 40
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 1 9 10
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 3 9 25
Yeryüzünde Yaşam 3 0 3 0
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFEKAN ERDOĞAN 112 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

388,889

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

10 65 65 98 5497

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

6

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

7

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

6

7

7

8

8

FEN

15

7

8

4,33

29

22

4

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

6

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

7

9

9

9

8

90

61

29

51,33

57

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bAdCDDBdAABAcCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik bBACbCDBBBCAbaA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABbabBDDadBDBbC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbDABbcCaacaBAb

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBACACBDdA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AcaBADABadCBDdc

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 11 4 73
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 3 7 30
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM NUR DEMİREL 195 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

202,222

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

14 100 100 143 10262

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

6

5,00

33

25

6

8

8

8

8

MAT

15

8

2

7,33

49

37

7

8

8

9

8

DİN

15

6

9

3,00

20

15

6

7

7

8

8

FEN

15

6

8

3,33

22

17

4

7

7

7

6

SOS

15

2

13

-2,33

-16

-12

6

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

7

9

9

9

8

90

38

44

23,33

26

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCaABAbCc adc C

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADbbC  B CDCA  

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABbddaDccbCdBd

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBadbacbBA bb

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler daacbcCdBbcddcd

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCcCcAaABbcd

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 0 3 0
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 1 2 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 8 2 53
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 6 9 40
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 4 6 40
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 2 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 2 10 17
Yeryüzünde Yaşam 3 0 3 0
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA AKİL 78 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

534,074

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

5 36 36 53 2312

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

6

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

7

8

8

9

8

DİN

15

11

4

9,67

64

48

6

7

7

8

8

FEN

15

12

3

11,00

73

55

4

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

6

8

8

9

8

İNG

15

11

4

9,67

64

48

7

9

9

9

8

90

73

17

67,33

75

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCDcBbbABAcCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBCACDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. dBAaDBDDbCBDBbC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbDAcCbCDBDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBACACBDbc

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AbDBADAcCBCBDbc

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 15 0 100
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
HÜCRE 10 9 1 90
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 11 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP CAN 265 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

547,901

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

4 34 34 49 2065

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

13

2

12,33

82

62

6

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

7

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

6

7

7

8

8

FEN

15

14

1

13,67

91

68

4

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

6

8

8

9

8

İNG

15

11

4

9,67

64

48

7

9

9

9

8

90

75

15

70,00

78

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAACBDDdBAa

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcabCBBBDCDCABc

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDBCaDDBDCABd

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDdDCDCBADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AdDBCACABDDBdBC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil cdDBCBCBADABbaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 11 4 73
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 9 1 90
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 11 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM AKA 50 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

29,383

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

23 126 126 171 12811

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

5

10

1,67

11

8

6

8

8

8

8

MAT

15

4

11

0,33

2

2

7

8

8

9

8

DİN

15

5

10

1,67

11

8

6

7

7

8

8

FEN

15

1

14

-3,67

-24

-18

4

7

7

7

6

SOS

15

5

10

1,67

11

8

6

8

8

9

8

İNG

15

8

7

5,67

38

28

7

9

9

9

8

90

28

62

7,33

8

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CdabbDcadbBADbd

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik acdCbbbddadbCDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. bcACaBacabdadAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri dcbccabdcaadadC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler aBccDaBdabCaadA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil cbbBADAadBCBDac

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 4 11 27
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 5 10 33
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 0 5 0
HÜCRE 10 1 9 10
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 4 8 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN DEMİREL 234 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

112,346

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

19 111 111 156 11934

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

6

8

8

8

8

MAT

15

5

10

1,67

11

8

7

8

8

9

8

DİN

15

5

10

1,67

11

8

6

7

7

8

8

FEN

15

5

10

1,67

11

8

4

7

7

7

6

SOS

15

4

11

0,33

2

2

6

8

8

9

8

İNG

15

5

10

1,67

11

8

7

9

9

9

8

90

32

58

12,67

14

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BdDABAACdacbcAa

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AbdcCddBbCcCdda

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. acdaaCbDccDCbaA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CAdaDabCbdcbaAb

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler cdDcddacacDBbaC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil dCaBbaddbDABbad

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 5 10 33
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 5 10 33
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 4 6 40
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 3 9 25
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İ R E M A   K   A 0 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

112,346

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

19 111 111 156 11934

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

5

10

1,67

11

8

6

8

8

8

8

MAT

15

4

11

0,33

2

2

7

8

8

9

8

DİN

15

4

11

0,33

2

2

6

7

7

8

8

FEN

15

6

9

3,00

20

15

4

7

7

7

6

SOS

15

7

8

4,33

29

22

6

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

7

9

9

9

8

90

35

55

16,67

19

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe aCabBbAacDcdacC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCddddcabbdbBc

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. ddBadCaccBDdcac

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CAdcbBDdbCacbbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler bdaaCACABacBcBa

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil daDBCBCcAbABbcA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 4 11 27
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 4 11 27
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 5 5 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 6 6 50
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA TÜRKDAL 18 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

188,395

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

16 103 103 147 10623

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

5

10

1,67

11

8

6

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

7

8

8

9

8

DİN

15

7

8

4,33

29

22

6

7

7

8

8

FEN

15

7

8

4,33

29

22

4

7

7

7

6

SOS

15

6

9

3,00

20

15

6

8

8

9

8

İNG

15

10

5

8,33

56

42

7

9

9

9

8

90

42

48

26,00

29

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bAddbcaddABAbCa

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik aaAacCbBBBbbbDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. cacbDBDDdbccBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbDccCbCbBbaBdC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler dBccDDBbCcaBabd

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil dcDBADABCdCBDda

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 7 8 47
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 7 8 47
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 5 5 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 5 7 42
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMÜR BACAK 100 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

84,691

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

21 116 116 161 12232

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

6

9

3,00

20

15

6

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

7

8

8

9

8

DİN

15

5

10

1,67

11

8

6

7

7

8

8

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

4

7

7

7

6

SOS

15

7

8

4,33

29

22

6

8

8

9

8

İNG

15

4

11

0,33

2

2

7

9

9

9

8

90

31

59

11,33

13

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bAddcDaCbABAcdc

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DdcabCDcBadAacA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. cBbCbaDbaCBacba

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri acabaCcCacDccdb

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler ddAaaDBbCcdBDCb

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil cacBAbdaaBacaCd

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 6 9 40
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 5 10 33
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 0 5 0
HÜCRE 10 3 7 30
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 6 6 50
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 4 11 27



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA İŞCAN 218 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

397,531

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

8 61 61 94 5372

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

6

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

9

8

DİN

15

9

6

7,00

47

35

6

7

7

8

8

FEN

15

8

7

5,67

38

28

4

7

7

7

6

SOS

15

12

2

11,33

76

57

6

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

7

9

9

9

8

90

62

27

53,00

59

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bAddbDdbAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACbCDBBBbACcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. cBbdDBDDabBcBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbcddCDdDcaBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CaABDcBACACBDC 

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADbBADABCcCBDdB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
HÜCRE 10 7 3 70
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 1 83
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TEKİN 253 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

387,160

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

11 67 67 100 5600

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

6

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

9

8

DİN

15

11

4

9,67

64

48

6

7

7

8

8

FEN

15

7

8

4,33

29

22

4

7

7

7

6

SOS

15

9

3

8,00

53

40

6

8

8

9

8

İNG

15

11

4

9,67

64

48

7

9

9

9

8

90

60

27

51,00

57

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAAbBDcdBAa

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCbdBBBDCDCAdD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABaBCbDDBDdcBA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri bAdcaBDaDbBADdd

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACcBDca   

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil caDBCaCBADABDDb

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 4 6 40
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 9 3 75
Yeryüzünde Yaşam 3 0 0 0
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 11 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TEVFİK DUMAN 233 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

561,728

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

3 29 29 41 1744

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

6

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

7

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

6

7

7

8

8

FEN

15

15

0

15,00

100

75

4

7

7

7

6

SOS

15

12

3

11,00

73

55

6

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

7

9

9

9

8

90

77

13

72,67

81

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bAcdaDBbAABdDCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBbACDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABAdDBDDCCBDBAb

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADABCDCDBDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBACACBcdd

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADbBADABCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
HÜCRE 10 10 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 9 3 75
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU SEVİNÇ 32 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

190,123

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

15 102 102 146 10613

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

6

8

8

8

8

MAT

15

9

6

7,00

47

35

7

8

8

9

8

DİN

15

3

12

-1,00

-7

-5

6

7

7

8

8

FEN

15

7

8

4,33

29

22

4

7

7

7

6

SOS

15

3

11

-0,67

-4

-3

6

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

7

9

9

9

8

90

38

51

21,00

23

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe cCcdaAcCcbcCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcCbCBBcDaDCAcc

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. dAdaaCacacabAdc

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CAcabaDacaBAaAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler bacadAababbaA C

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aaDBCBCdADABccc

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 9 6 60
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 3 12 20
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 3 7 30
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 1 11 8
Yeryüzünde Yaşam 3 2 0 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
VEDAT DEMİREL 206 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

259,259

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

13 93 93 132 8753

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

4

7,67

51

38

6

8

8

8

8

MAT

15

10

4

8,67

58

43

7

8

8

9

8

DİN

15

8

7

5,67

38

28

6

7

7

8

8

FEN

15

3

6

1,00

7

5

4

7

7

7

6

SOS

15

6

6

4,00

27

20

6

8

8

9

8

İNG

15

6

1

5,67

38

28

7

9

9

9

8

90

42

28

32,67

36

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe C c bDcCAABADCc

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik  BACcCbBBBCbCbA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. cdcCDBDDddBDBcd

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbD B  d  bd cd

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBAcbcBbd  B aA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil    BAD dC  BD  

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 1 25
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 10 4 67
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 8 7 53
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 1 60
HÜCRE 10 0 5 0
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 3 6 25
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 6 1 40



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ERGİN 3 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

402,716

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

7 60 60 93 5250

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

6

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

6

7

7

8

8

FEN

15

9

6

7,00

47

35

4

7

7

7

6

SOS

15

10

5

8,33

56

42

6

8

8

9

8

İNG

15

8

7

5,67

38

28

7

9

9

9

8

90

60

30

50,00

56

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAAbBDDdBAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcCAbaBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CAaDBCCDDBDabdb

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri aABBbcDCDCcdDbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AacBCAdABDcBbBC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil caDBCcCdAaABccA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 7 3 70
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 8 4 67
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YASAN 248 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

-3,457

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

25 132 132 177 13133

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

4

11

0,33

2

2

6

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

7

8

8

9

8

DİN

15

4

11

0,33

2

2

6

7

7

8

8

FEN

15

1

14

-3,67

-24

-18

4

7

7

7

6

SOS

15

4

10

0,67

4

3

6

8

8

9

8

İNG

15

3

12

-1,00

-7

-5

7

9

9

9

8

90

22

67

-0,33

-0

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BaadBAcaacbddAa

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcdAaBdcDacCAab

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. bAcadadcDacbdBA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri accdadcabdaAcbd

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AdaBdAbdcaccAc 

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil dbacacbdcDABcad

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 6 9 40
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 4 11 27
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 0 10 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 3 9 25
Yeryüzünde Yaşam 3 1 1 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA MOROĞLU 229 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

395,802

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

9 62 62 95 5377

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

6

8

8

8

8

MAT

15

10

5

8,33

56

42

7

8

8

9

8

DİN

15

11

4

9,67

64

48

6

7

7

8

8

FEN

15

9

6

7,00

47

35

4

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

6

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

7

9

9

9

8

90

62

28

52,67

59

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAAbBcDdBAd

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCbbBBBbCcCABc

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. bABbdCCDDBDCcBA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CbdBDdDCbbcADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AdDaCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aaDBCaCBADABccc

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 10 5 67
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 5 5 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP D 231 6D

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

300,092 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

570,370

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

1 25 25 36 1531

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

6

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

7

8

8

9

8

DİN

15

10

4

8,67

58

43

6

7

7

8

8

FEN

15

14

1

13,67

91

68

4

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

6

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

7

9

9

9

8

90

76

13

71,67

80

36

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAACaaDCdAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCACBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CcBDBdaDbBDCAB 

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDdDCDCBADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBABb

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BdDBCaCBADABaDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 15 0 100
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 4 67
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 9 1 90
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ AYTÜRK 340 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

112,346

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

24 111 111 156 11934

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

4

11

0,33

2

2

8

8

8

8

8

MAT

15

9

6

7,00

47

35

10

8

8

9

8

DİN

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

7

7

8

8

FEN

15

5

10

1,67

11

8

8

7

7

7

6

SOS

15

5

10

1,67

11

8

10

8

8

9

8

İNG

15

6

9

3,00

20

15

10

9

9

9

8

90

32

58

12,67

14

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bcBbDbaCcbBdcda

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBccbbdcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. cccbDcbDaadccbC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbDABdabDabcabd

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler bdAcDDabCbdBcdc

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil dabBAbAcCdCBcbc

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 9 6 60
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 3 12 20
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 1 9 10
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 4 8 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 6 9 40



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARAL GÜREMEN 64 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

637,778

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

4 7 7 8 358

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

10

8

8

9

8

DİN

15

12

3

11,00

73

55

8

7

7

8

8

FEN

15

14

1

13,67

91

68

8

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

10

8

8

9

8

İNG

15

15

0

15,00

100

75

10

9

9

9

8

90

84

6

82,00

91

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCDDBCdABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik bBACDCDBBBCACDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABACDBDDCdBbBbC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADABCDCDdDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADDBADABCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
HÜCRE 10 9 1 90
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 15 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA DEDEOĞLU 187 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

409,630

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

13 58 58 91 5062

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

10

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

8

7

7

8

8

FEN

15

7

8

4,33

29

22

8

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

10

9

9

9

8

90

64

26

55,33

61

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAdCBabCdAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCbCBaBbbDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABbBaaDDBadABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri bABcDdbabCBcDdC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AdDBCACbBDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aCDBCdCBADABDaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 11 4 73
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 4 6 40
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BADE DENİZ HAYRAN 395 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

547,901

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

9 34 34 49 2065

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

10

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

8

7

7

8

8

FEN

15

9

6

7,00

47

35

8

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

10

9

9

9

8

90

75

15

70,00

78

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCcABAACBDDCBAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCACBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CbBDBaaDDBDdAdA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CcBBaBadDCcADbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDcCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCdADABDaA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 15 0 100
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 6 4 60
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ÖZBAHADIR 213 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

359,506

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

19 76 76 112 6236

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

8

8

8

8

8

MAT

15

12

2

11,33

76

57

10

8

8

9

8

DİN

15

7

8

4,33

29

22

8

7

7

8

8

FEN

15

7

8

4,33

29

22

8

7

7

7

6

SOS

15

10

4

8,67

58

43

10

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

10

9

9

9

8

90

57

31

46,67

52

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bAcCDaBbAABbDCd

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBAC CbBBBCACcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. AacaDaaDaddDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbbcBdDdbBDcBbC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CcdBDcBAC CBDbA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADcBADABCBCBDac

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 2 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 7 8 47
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 5 5 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 9 2 75
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇETİN 84 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

368,148

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

18 72 72 106 5974

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

10

8

8

9

8

DİN

15

6

9

3,00

20

15

8

7

7

8

8

FEN

15

8

7

5,67

38

28

8

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

8

8

9

8

İNG

15

10

5

8,33

56

42

10

9

9

9

8

90

58

32

47,33

53

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAbCBacCdAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCbCBBBDCcbABb

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CcBadbaDDacCcBd

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CbBBbBcabCBcbAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDcBAdC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil cCDBCaCBADABccd

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 11 4 73
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 6 9 40
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 5 5 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞRI ÖZTÜRK 208 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

15,556

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

26 127 127 172 12922

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

5

10

1,67

11

8

8

8

8

8

8

MAT

15

4

11

0,33

2

2

10

8

8

9

8

DİN

15

2

13

-2,33

-16

-12

8

7

7

8

8

FEN

15

5

10

1,67

11

8

8

7

7

7

6

SOS

15

3

12

-1,00

-7

-5

10

8

8

9

8

İNG

15

3

12

-1,00

-7

-5

10

9

9

9

8

90

22

68

-0,67

-1

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe cabABAAaaDcbacb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AbCAdcdaaaDdbca

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. acacabCaccDdd*b

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri dAccbBDCabdA*ba

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler daaBacabaDbadBa

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil dbccaBdabDbdaDb

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 0 4 0
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 4 11 27
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 2 13 13
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 4 6 40
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 2 10 17
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ENGİN 59 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

679,259

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

1 1 1 1 27

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

15

0

15,00

100

75

8

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

10

8

8

9

8

DİN

15

12

3

11,00

73

55

8

7

7

8

8

FEN

15

15

0

15,00

100

75

8

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

10

8

8

9

8

İNG

15

15

0

15,00

100

75

10

9

9

9

8

90

87

3

86,00

96

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCDDBCAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBCACDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABACDBcDaCBcBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADABCDCDBDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADDBADABCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 15 0 100
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
HÜCRE 10 10 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 15 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAVAKLAR 16 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

375,062

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

16 69 69 103 5836

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

8

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

10

8

8

9

8

DİN

15

8

7

5,67

38

28

8

7

7

8

8

FEN

15

8

7

5,67

38

28

8

7

7

7

6

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

8

8

9

8

İNG

15

11

4

9,67

64

48

10

9

9

9

8

90

60

30

50,00

56

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe abbABAAaBaDddAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCAbBBBbCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. ddBaBdaDDBDdbBA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBbdcCDCaAbdb

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AbDBCACABDDBdBC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BdDBCcCdADABDbA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 13 2 87
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 8 7 53
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 7 3 70
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 11 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜZEN 49 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

617,037

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

6 12 12 16 668

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

10

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

8

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

8

7

7

7

6

SOS

15

12

3

11,00

73

55

10

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

10

9

9

9

8

90

81

9

78,00

87

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CcBCDDBCAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBCACDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. AaACDBDDaCBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri dbDABCDCDBDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBdBDDBAbACBbCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AaDBADABCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 3 1 75
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 15 0 100
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 3 2 60
HÜCRE 10 10 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BAŞ 47 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

409,630

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

13 58 58 91 5062

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

10

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

8

7

7

8

8

FEN

15

6

9

3,00

20

15

8

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

8

8

9

8

İNG

15

11

4

9,67

64

48

10

9

9

9

8

90

64

26

55,33

61

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe aABCDbBbAABAbCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBbAdcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABAdDBDDadaDBbC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbcAabDCaBcdaAb

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler aBABDDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADbBADAcCBCBDba

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 3 1 75
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 4 6 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 11 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KUZEY KİREZLİ 211 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

610,123

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

7 14 14 20 843

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

10

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

8

7

7

8

8

FEN

15

15

0

15,00

100

75

8

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

8

8

9

8

İNG

15

14

1

13,67

91

68

10

9

9

9

8

90

80

10

76,67

85

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCDABAAbBDDCcAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCACBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CbBDBCbDcBDaAcA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDBDCDCBADAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AdDBCACABDDBABC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABbDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 15 0 100
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 10 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AKÇAY 1 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

651,605

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

3 4 4 5 239

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

13

2

12,33

82

62

8

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

10

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

8

7

7

8

8

FEN

15

15

0

15,00

100

75

8

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

10

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

10

9

9

9

8

90

85

5

83,33

93

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCbDBbAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBCACDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABACDBDDCCBDBAb

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADABCDCDBDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AaDBADABCBCBDbB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 15 0 100
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
HÜCRE 10 10 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE GÖKPINAR 193 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

371,605

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

17 71 71 105 5959

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

8

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

10

8

8

9

8

DİN

15

8

7

5,67

38

28

8

7

7

8

8

FEN

15

7

7

4,67

31

23

8

7

7

7

6

SOS

15

12

3

11,00

73

55

10

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

10

9

9

9

8

90

60

29

50,33

56

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAAbBabdcAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADbbCBBBDCDCABa

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CcBadCaDaBDdAaA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CcBBcabCDbcA bC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler AbDBCACABDDBdaC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BdDBCBCBADABbDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 8 7 53
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 5 5 50
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 2 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 11 1 92
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS AYGEN 15 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

496,049

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

11 48 48 70 3184

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

10

8

8

9

8

DİN

15

9

5

7,33

49

37

8

7

7

8

8

FEN

15

9

6

7,00

47

35

8

7

7

7

6

SOS

15

14

0

14,00

93

70

10

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

10

9

9

9

8

90

70

18

64,00

71

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCcABAACBbDCaAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCACBBBDCDCABc

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. acBD CCabBDdABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDBbdDacAcbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBAB 

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil aCDBCcCBADABbDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 9 5 60
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 7 3 70
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 2 0 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEYS CEZZAR 10 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

330,123

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

20 82 82 118 7034

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

4

10

0,67

4

3

8

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

10

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

8

7

7

8

8

FEN

15

11

4

9,67

64

48

8

7

7

7

6

SOS

15

5

10

1,67

11

8

10

8

8

9

8

İNG

15

9

6

7,00

47

35

10

9

9

9

8

90

54

35

42,33

47

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe dAdCcaBddbabDd 

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik aBACDCDBBBCAbbA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABAdDBDDCCBDBAd

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbDABCDdDBaBBcC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler daAcaDddCAbBadc

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AcbBADABbcCBDac

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 4 1 2 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 12 3 80
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 7 3 70
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 4 8 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA GÜREMEN 63 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

665,432

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

2 3 3 3 98

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

15

0

15,00

100

75

8

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

10

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

8

7

7

8

8

FEN

15

14

1

13,67

91

68

8

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

10

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

10

9

9

9

8

90

86

4

84,67

94

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCDDBCAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBCACDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABACDBDDaCBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADABbDCDBDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AabBADABCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 15 0 100
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 5 0 100
HÜCRE 10 9 1 90
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHEMMED CEZZAR 0 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

260,988

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

21 92 92 131 8745

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

8

8

8

8

8

MAT

15

9

6

7,00

47

35

10

8

8

9

8

DİN

15

5

8

2,33

16

12

8

7

7

8

8

FEN

15

9

6

7,00

47

35

8

7

7

7

6

SOS

15

6

9

3,00

20

15

10

8

8

9

8

İNG

15

8

7

5,67

38

28

10

9

9

9

8

90

45

43

30,67

34

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe CABCDbBbcdaADbc

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBbaDCbBBBbAdcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. cBAb ccbaCBbd C

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADAcCaacBcBBbC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler bddccDadbACBaCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AcbBADABbdCBcba

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 4 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 9 6 60
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 5 8 33
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 5 5 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 0 3 0
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 6 6 50
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÖZCAN 69 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

198,765

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

23 101 101 145 10382

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

10

8

8

9

8

DİN

15

6

9

3,00

20

15

8

7

7

8

8

FEN

15

7

7

4,67

31

23

8

7

7

7

6

SOS

15

8

7

5,67

38

28

10

8

8

9

8

İNG

15

8

7

5,67

38

28

10

9

9

9

8

90

42

47

26,33

29

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCcABAbbBDDddAC

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcdcbBBcbdaacdc

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. bbBDBdbDDcDacab

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBbcD bCdAabd

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDaCdabaDDBAca

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BaDBCcbcADABaad

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 3 12 20
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 6 9 40
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 6 3 60
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 1 4 20
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 7 5 58
Yeryüzünde Yaşam 3 1 2 33
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN DEMİREL 358 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

250,617

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

22 95 95 134 8973

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

8

8

8

8

8

MAT

15

9

6

7,00

47

35

10

8

8

9

8

DİN

15

12

3

11,00

73

55

8

7

7

8

8

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

7

7

7

6

SOS

15

10

5

8,33

56

42

10

8

8

9

8

İNG

15

10

5

8,33

56

42

10

9

9

9

8

90

51

39

38,00

42

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bddCacBdAABAbbB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik aBACDdDcBBCbacA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. AccdDBDDCCBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri bbcccbDdDaccBcd

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBdBbDBAdACBcCb

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil dDbBADAdCBCBDaa

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 1 3 25
Parçanın Anlam Yönü 4 2 2 50
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 9 6 60
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 0 5 0
HÜCRE 10 3 7 30
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 8 4 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KÖSE 61 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

610,123

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

7 14 14 20 843

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

13

2

12,33

82

62

8

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

10

8

8

9

8

DİN

15

13

2

12,33

82

62

8

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

8

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

8

8

9

8

İNG

15

15

0

15,00

100

75

10

9

9

9

8

90

82

8

79,33

88

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAACBDDCBAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik ADCAbBBBDCDCABD

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CABDdCaDDBDCABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDBDCDbBcDAC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler ACDBCACABDDBABd

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil BCDBCBCBADABDDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 4 0 100
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Ekler 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 14 1 93
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 9 1 90
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 15 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SONGÜLALP 44 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

637,778

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

4 7 7 8 358

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

13

2

12,33

82

62

8

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

10

8

8

9

8

DİN

15

14

1

13,67

91

68

8

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

8

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

10

8

8

9

8

İNG

15

15

0

15,00

100

75

10

9

9

9

8

90

85

5

83,33

93

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe dABCbDBCAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBACDCDBBBCACDA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABACDBDDaCBDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri bADABCDCDBDBBbC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADDBADABCBCBDCB

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 3 1 75
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 15 0 100
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 9 1 90
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 15 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN BULUT 71 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

392,346

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

15 64 64 97 5486

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

8

8

8

8

8

MAT

15

8

6

6,00

40

30

10

8

8

9

8

DİN

15

11

4

9,67

64

48

8

7

7

8

8

FEN

15

12

3

11,00

73

55

8

7

7

7

6

SOS

15

12

3

11,00

73

55

10

8

8

9

8

İNG

15

13

2

12,33

82

62

10

9

9

9

8

90

63

26

54,33

60

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe BCbABAAdcbbbdAb

Cev.Anah. A BCDABAACBDDCBAC

Matematik AcCbbBBBbCDCbd 

Cev.Anah. A ADCACBBBDCDCABD

Din Kül. CbBDBbaDDBDdABA

Cev.Anah. A CABDBCCDDBDCABA

Fen Bilimleri CABBDBbdDCBADbC

Cev.Anah. A CABBDBDCDCBADAC

Sosyal Bilgiler bbDBCACABDDBdBC

Cev.Anah. A ACDBCACABDDBABC

Yab.Dil cCDBCBCBADABbDA

Cev.Anah. A BCDBCBCBADABDDA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 4 1 3 25
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Ekler 4 1 3 25
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 8 6 53
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
HÜCRE 10 8 2 80
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 10 2 83
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA MARAL 65 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

43,210

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

25 124 124 169 12683

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

5

10

1,67

11

8

8

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

10

8

8

9

8

DİN

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

7

7

8

8

FEN

15

5

10

1,67

11

8

8

7

7

7

6

SOS

15

5

10

1,67

11

8

10

8

8

9

8

İNG

15

6

9

3,00

20

15

10

9

9

9

8

90

27

63

6,00

7

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bAaCabcbddBAaCd

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik acAaaabacBbbaaA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. dacaaBDaddccBca

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CAaccaDdcabcBAa

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler acbBabBAaddBabA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AccBcDddaaCBDba

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 2 2 50
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 3 12 20
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 3 12 20
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 2 3 40
HÜCRE 10 3 7 30
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 0 3 0
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 5 7 42
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 6 9 40



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BİLGE 75 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

520,247

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

10 42 42 62 2631

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

10

8

8

9

8

DİN

15

11

4

9,67

64

48

8

7

7

8

8

FEN

15

11

4

9,67

64

48

8

7

7

7

6

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

10

9

9

9

8

90

73

17

67,33

75

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe dABCaDBbAABADCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik aBACDCDBBBCACcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABcCDBcDaCBDBbC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CbDABbDCDBaBBcC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBdBDDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil ADbBADABCcCBDCa

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 3 1 75
Parçanın Anlam Yönü 4 3 1 75
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 13 2 87
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 7 3 70
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 6. Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İDİ 74 6E

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

423,922 374,468 374,468 397,128 353,101

Puan

451,111

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

12 51 51 80 4113

26 138 138 183 13412

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

8

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

10

8

8

9

8

DİN

15

10

5

8,33

56

42

8

7

7

8

8

FEN

15

13

2

12,33

82

62

8

7

7

7

6

SOS

15

15

0

15,00

100

75

10

8

8

9

8

İNG

15

12

3

11,00

73

55

10

9

9

9

8

90

68

22

60,67

67

55

46

46

50

45

Soru No 123456789012345

Türkçe bABCbacbdcBdDCB

Cev.Anah. B CABCDDBCAABADCB

Matematik DBAdcCDBBBCbCcA

Cev.Anah. B DBACDCDBBBCACDA

Din Kül. ABbaDBcDaCdDBAC

Cev.Anah. B ABACDBDDCCBDBAC

Fen Bilimleri CADAcbDCDBDBBAC

Cev.Anah. B CADABCDCDBDBBAC

Sosyal Bilgiler CBABDDBACACBDCA

Cev.Anah. B CBABDDBACACBDCA

Yab.Dil AbDBADABCaCBDCa

Cev.Anah. B ADDBADABCBCBDCB

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Ekler 4 3 1 75
Parçanın Anlam Yönü 4 0 4 0
Parçanın Yapı Yönü 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Matematik S D Y B%
Doğal Sayılar 15 11 4 73
Din Kül. S D Y B%
Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 5 4 1 80
HÜCRE 10 9 1 90
Sosyal Bilgiler S D Y B%
Yeryüzünde Yaşam 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum 12 12 0 100
Yab.Dil S D Y B%
After School 15 12 3 80
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