
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA Cumhuriyet Ortaokulu 7.Sınıf Ritmik Deneme-1 71 71 71 8349

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Fen BilimleriSosyal Bilgiler Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 8,03 8 7 6,72 11 4 10,09 8 6 7,36 10 5 9,11 6 8 4,92 52 36 45,98 359,697

Okul Ortalaması 9 6 7,59 8 7 5,95 11 4 10,05 10 5 7,71 11 4 9,91 7 8 4,22 57 33 45,42 355,899

KATILIMLAR

1 439 NİSANUR AVCI 7A 14 1 13,67 14 1 13,67 14 1 13,67 15 0 15,00 14 1 13,67 13 2 12,33 84 6 82,00 644,691 1 1 1 1 205

2 433 UFUK OZAN BAŞARAN7B 12 3 11,00 15 0 15,00 15 0 15,00 15 0 15,00 13 2 12,33 13 2 12,33 83 7 80,67 630,864 1 2 2 2 302

3 41 ERDEM KÜÇÜKTEKE7B 14 1 13,67 14 1 13,67 14 1 13,67 14 1 13,67 13 2 12,33 13 2 12,33 82 8 79,33 623,951 2 3 3 3 342

4 435 ZEYNEPSUDE ARSLAN7A 15 0 15,00 14 1 13,67 15 0 15,00 14 1 13,67 13 2 12,33 10 5 8,33 81 9 78,00 623,951 2 3 3 3 342

5 212 ZEYNEPİPEK GÜNDOĞDU7A 15 0 15,00 14 1 13,67 14 1 13,67 15 0 15,00 14 1 13,67 7 8 4,33 79 11 75,33 617,037 3 5 5 5 392

6 423 ALARA YILMAZTRK 7A 14 1 13,67 14 1 13,67 14 1 13,67 13 2 12,33 15 0 15,00 11 4 9,67 81 9 78,00 610,123 4 6 6 6 484

7 243 BERİL KILIÇ 7C 13 2 12,33 13 2 12,33 13 2 12,33 14 1 13,67 15 0 15,00 12 3 11,00 80 10 76,67 596,296 1 7 7 7 594

8 410 YALÇIN TÜRKOĞLU7C 11 4 9,67 14 1 13,67 15 0 15,00 12 2 11,33 14 1 13,67 15 0 15,00 81 8 78,33 585,926 2 8 8 8 701

9 46 ELA KIZILDAŞ 7A 13 2 12,33 12 3 11,00 13 2 12,33 14 1 13,67 12 3 11,00 12 3 11,00 76 14 71,33 561,728 5 9 9 9 1008

10 399 İREM YANKOL 7B 14 1 13,67 12 3 11,00 15 0 15,00 12 3 11,00 12 3 11,00 10 5 8,33 75 15 70,00 547,901 3 10 10 10 1230

11 55 CEREN KIYAK 7B 12 3 11,00 13 2 12,33 14 1 13,67 14 1 13,67 12 3 11,00 7 8 4,33 72 18 66,00 534,074 4 11 11 11 1389

12 81 İREM İNCE 7C 12 3 11,00 11 4 9,67 11 4 9,67 12 3 11,00 14 1 13,67 14 1 13,67 74 16 68,67 520,247 3 12 12 12 1606

13 406 SUDE KAVAF 7B 12 3 11,00 10 5 8,33 15 0 15,00 14 1 13,67 14 1 13,67 8 7 5,67 73 17 67,33 520,247 5 12 12 12 1606

14 36 BARAN CAN 7B 11 4 9,67 15 0 15,00 12 3 11,00 11 4 9,67 11 4 9,67 12 3 11,00 72 18 66,00 520,247 5 12 12 12 1606

15 37 BERFİN CAN 7B 9 6 7,00 13 2 12,33 15 0 15,00 14 1 13,67 13 2 12,33 7 8 4,33 71 19 64,67 506,420 7 15 15 15 1842

16 54 ALPAY ADAY 7C 11 4 9,67 10 4 8,67 13 2 12,33 11 4 9,67 14 1 13,67 15 0 15,00 74 15 69,00 502,963 4 16 16 16 1868

17 429 ÖYKÜ FİDAN 7A 12 3 11,00 11 4 9,67 13 2 12,33 11 4 9,67 14 1 13,67 11 4 9,67 72 18 66,00 499,506 6 17 17 17 1921

18 57 HÜSEYİN CAN 7C 13 2 12,33 12 3 11,00 14 1 13,67 10 5 8,33 13 2 12,33 9 6 7,00 71 19 64,67 499,506 5 17 17 17 1921

19 20 GİZEM AKKUŞ 7A 11 4 9,67 11 4 9,67 14 1 13,67 12 3 11,00 13 2 12,33 10 5 8,33 71 19 64,67 492,593 7 19 19 19 2015

20 409 ÜMİT KARAGÖL 7C 14 1 13,67 11 4 9,67 13 2 12,33 11 4 9,67 11 4 9,67 9 6 7,00 69 21 62,00 492,593 6 19 19 19 2015

21 24 KEREM GÜNGÖR 7A 12 3 11,00 12 3 11,00 12 3 11,00 12 3 11,00 11 4 9,67 9 6 7,00 68 22 60,67 485,679 8 21 21 21 2154

22 380 ENES DİLER 7B 11 4 9,67 8 7 5,67 13 2 12,33 11 4 9,67 14 1 13,67 12 3 11,00 69 21 62,00 451,111 8 22 22 22 2628

23 91 ZİŞAN DEMİR 7C 12 3 11,00 10 5 8,33 12 3 11,00 12 3 11,00 12 3 11,00 7 8 4,33 65 25 56,67 451,111 7 22 22 22 2628

24 88 İLKE KURT 7C 9 6 7,00 10 5 8,33 13 2 12,33 12 3 11,00 14 1 13,67 9 6 7,00 67 23 59,33 444,198 8 24 24 24 2755

25 419 DİLAY GEZER 7C 11 4 9,67 11 4 9,67 11 4 9,67 10 5 8,33 13 2 12,33 9 5 7,33 65 24 57,00 439,012 9 25 25 25 2834

26 398 İREM CEYLAN 7B 9 6 7,00 14 1 13,67 14 1 13,67 10 5 8,33 11 4 9,67 6 9 3,00 64 26 55,33 437,284 9 26 26 26 2837

27 70 BUĞRA 7C 10 5 8,33 11 4 9,67 13 2 12,33 13 2 12,33 13 2 12,33 3 12 -1,00 63 27 54,00 437,284 10 26 26 26 2837

28 62 SENANUR HATIL 7B 9 6 7,00 12 3 11,00 12 3 11,00 12 3 11,00 11 4 9,67 7 8 4,33 63 27 54,00 430,370 10 28 28 28 2930

29 22 BAHAR ÖNER 7A 10 5 8,33 9 6 7,00 12 3 11,00 12 3 11,00 12 3 11,00 7 8 4,33 62 28 52,67 409,630 9 29 29 29 3258

30 397 İBRAHİM ADIGÜZEL7B 9 6 7,00 11 4 9,67 13 2 12,33 11 4 9,67 10 5 8,33 8 7 5,67 62 28 52,67 409,630 11 29 29 29 3258

31 83 ZÜLEYHANAZ SAĞLAM7C 14 1 13,67 7 8 4,33 13 2 12,33 10 5 8,33 11 3 10,00 5 10 1,67 60 29 50,33 397,531 11 31 31 31 3500

32 240 ELİF NAZ ÖZDAL 7A 12 3 11,00 8 7 5,67 14 1 13,67 9 6 7,00 11 4 9,67 5 10 1,67 59 31 48,67 375,062 10 32 32 32 3847

33 29 ARDA GÜNDÜZ 7A 10 5 8,33 9 6 7,00 13 2 12,33 11 4 9,67 10 5 8,33 5 10 1,67 58 32 47,33 375,062 10 32 32 32 3847

34 73 ALPERNENE ZORUL7C 8 7 5,67 8 7 5,67 11 4 9,67 12 3 11,00 14 1 13,67 4 11 0,33 57 33 46,00 354,321 12 34 34 34 4190

35 415 YUNUS AKÇAY 7B 10 4 8,67 10 5 8,33 14 1 13,67 8 7 5,67 12 3 11,00 2 12 -2,00 56 32 45,33 352,593 12 35 35 35 4228

36 437 FATMANUR ONAR 7B 9 6 7,00 7 8 4,33 12 3 11,00 10 5 8,33 10 5 8,33 7 8 4,33 55 35 43,33 326,667 13 36 36 36 4642

37 39 MEHMETEMİN ADALI7B 10 5 8,33 6 7 3,67 13 2 12,33 8 7 5,67 12 3 11,00 6 8 3,33 55 32 44,33 321,481 14 37 37 37 4742

38 30 HASAN EREN ARSLAN7A 10 5 8,33 9 6 7,00 10 5 8,33 8 7 5,67 11 4 9,67 4 11 0,33 52 38 39,33 312,840 12 38 38 38 4913

39 42 ENES ÇEVİK 7B 8 7 5,67 8 7 5,67 10 5 8,33 11 4 9,67 10 5 8,33 5 10 1,67 52 38 39,33 312,840 15 38 38 38 4913

40 416 KARDELEN BAL 7C 11 4 9,67 2 13 -2,33 15 0 15,00 10 5 8,33 13 2 12,33 4 11 0,33 55 35 43,33 305,926 13 40 40 40 5012

41 89 SELİN ÖZTÜRK 7C 7 8 4,33 6 9 3,00 13 2 12,33 12 3 11,00 10 5 8,33 5 10 1,67 53 37 40,67 305,926 13 40 40 40 5012

42 348 AYŞEGÜL BİLGİÇ 7B 8 7 5,67 8 7 5,67 14 1 13,67 9 6 7,00 9 6 7,00 5 10 1,67 53 37 40,67 305,926 16 40 40 40 5012

43 363 SUDE BERKİ 7C 10 5 8,33 6 9 3,00 11 4 9,67 9 6 7,00 12 3 11,00 5 10 1,67 53 37 40,67 305,926 13 40 40 40 5012

44 444 YAKUP EFE ŞENGÜL7A 10 5 8,33 7 8 4,33 11 4 9,67 5 10 1,67 13 2 12,33 9 6 7,00 55 35 43,33 299,012 13 44 44 44 5185

45 5 İREM BALABAN 7A 12 3 11,00 6 9 3,00 11 4 9,67 6 9 3,00 10 5 8,33 7 8 4,33 52 38 39,33 292,099 14 45 45 45 5280

46 128 ÖMER FARUK ÇINAR7C 12 3 11,00 2 13 -2,33 13 2 12,33 8 7 5,67 13 2 12,33 5 10 1,67 53 37 40,67 285,185 16 46 46 46 5373

47 354 EMİRHAN DOĞAN 7C 14 1 13,67 6 9 3,00 7 8 4,33 6 9 3,00 13 2 12,33 3 12 -1,00 49 41 35,33 285,185 16 46 46 46 5373

48 336 ALİ GÖKPINAR 7A 10 5 8,33 5 10 1,67 10 5 8,33 8 7 5,67 13 2 12,33 4 11 0,33 50 40 36,67 271,358 15 48 48 48 5602
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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇANAKKALE BİGA Cumhuriyet Ortaokulu 7.Sınıf Ritmik Deneme-1 71 71 71 8349

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Fen BilimleriSosyal Bilgiler Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 8,03 8 7 6,72 11 4 10,09 8 6 7,36 10 5 9,11 6 8 4,92 52 36 45,98 359,697

Okul Ortalaması 9 6 7,59 8 7 5,95 11 4 10,05 10 5 7,71 11 4 9,91 7 8 4,22 57 33 45,42 355,899

KATILIMLAR

49 412 YİĞİT CAN KOYUNCU7C 6 9 3,00 9 6 7,00 10 5 8,33 9 6 7,00 11 4 9,67 4 11 0,33 49 41 35,33 271,358 18 48 48 48 5602

50 207 FERHAT DİLER 7C 8 7 5,67 7 8 4,33 10 5 8,33 10 5 8,33 9 6 7,00 2 13 -2,33 46 44 31,33 257,531 19 50 50 50 5820

51 339 ALPERHAN ÖKSÜZ 7A 9 6 7,00 6 9 3,00 7 8 4,33 8 7 5,67 13 2 12,33 4 11 0,33 47 43 32,67 250,617 16 51 51 51 5905

52 90 SERGEN BADAT 7C 9 6 7,00 5 10 1,67 9 6 7,00 9 6 7,00 10 5 8,33 5 10 1,67 47 43 32,67 250,617 20 51 51 51 5905

53 394 FATMANUR GÜDEN7B 8 7 5,67 6 8 3,33 11 4 9,67 7 8 4,33 12 3 11,00 3 12 -1,00 47 42 33,00 240,247 17 53 53 53 6056

54 361 BİNNUR ADALI 7B 7 8 4,33 4 11 0,33 11 4 9,67 7 8 4,33 12 3 11,00 7 8 4,33 48 42 34,00 222,963 18 54 54 54 6278

55 424 ARİF ŞEN 7A 7 8 4,33 5 10 1,67 8 7 5,67 8 7 5,67 10 5 8,33 5 10 1,67 43 47 27,33 202,222 17 55 55 55 6612

56 60 ÖMERFARUK TEKİN GS7B 8 7 5,67 4 11 0,33 12 3 11,00 4 11 0,33 10 5 8,33 8 7 5,67 46 44 31,33 195,309 19 56 56 56 6726

57 360 BEYZANUR ŞAHİN 7C 3 12 -1,00 4 11 0,33 12 3 11,00 8 7 5,67 8 7 5,67 10 5 8,33 45 45 30,00 181,481 21 57 57 57 6892

58 396 HÜMEYRA ORTA 7B 6 9 3,00 6 9 3,00 10 5 8,33 6 9 3,00 9 6 7,00 4 11 0,33 41 49 24,67 174,568 20 58 58 58 6987

59 76 EMİRHAN BIÇAK 7C 4 11 0,33 6 9 3,00 9 6 7,00 6 9 3,00 7 8 4,33 8 7 5,67 40 50 23,33 153,827 22 59 59 59 7207

60 210 EMRE DURSUN 7A 10 5 8,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 4 11 0,33 9 6 7,00 5 10 1,67 37 53 19,33 140,000 18 60 60 60 7321

61 401 İ MERT CEYLAN 7B 5 10 1,67 2 13 -2,33 9 6 7,00 6 9 3,00 13 2 12,33 3 12 -1,00 38 52 20,67 119,259 21 61 61 61 7462

62 374 DİCLE DEMİREL 7B 5 10 1,67 2 13 -2,33 9 6 7,00 6 9 3,00 11 4 9,67 3 12 -1,00 36 54 18,00 105,432 22 62 62 62 7556

63 145 İPEK AKTOĞAN 7A 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 7 8 4,33 8 7 5,67 7 8 4,33 34 56 15,33 105,432 19 62 62 62 7556

64 223 YUNUS EMRE DAL 7A 4 11 0,33 4 11 0,33 8 7 5,67 7 8 4,33 8 7 5,67 3 12 -1,00 34 56 15,33 105,432 19 62 62 62 7556

65 405 SILA ÜLKER 7A 7 8 4,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 5 10 1,67 31 59 11,33 70,864 21 65 65 65 7781

66 438 OKAN ÖZKARLIOĞ 7C 3 12 -1,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 9 6 7,00 6 8 3,33 3 12 -1,00 29 60 9,00 65,679 23 66 66 66 7824

67 24243 BEYZANUR BOZKURT7B 5 9 2,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 4 11 0,33 7 8 4,33 4 11 0,33 30 59 10,33 60,494 23 67 67 67 7873

68 365 BURAK KARAKAYA 7A 6 9 3,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 5 10 1,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 27 63 6,00 36,296 22 68 68 68 7997

69 249 MUHMMAD ALALO 7B 2 13 -2,33 7 8 4,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 5 10 1,67 27 63 6,00 36,296 24 68 68 68 7997

70 0 CANER GÜNERİ 7A 1 14 -3,67 6 9 3,00 4 9 1,00 4 9 1,00 4 10 0,67 2 13 -2,33 21 64 -0,33 0,000

71 0 EMRAH DEMİREL 7C 3 12 -1,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 23 67 0,67 -12,099
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SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALARA YILMAZTRK 423 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

610,123

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

4 6 6 6 484

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

6

6

6

6

7

DİN

15

14

1

13,67

91

68

9

10

10

10

10

FEN

15

13

2

12,33

82

62

7

8

8

8

7

SOS

15

15

0

15,00

100

75

10

10

10

10

9

İNG

15

11

4

9,67

64

48

4

4

4

4

5

90

81

9

78,00

87

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe CDDCBDBaAAACCBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADADDABCBDABdDC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADABACDBbDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDCBDAcACBDAb

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler CBCDBADCCBAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil DBCAadABDaAdCCA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA
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TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiiller 3 3 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 7 0 100
Tam Sayılar 8 7 1 88
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 15 0 100
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 11 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÖKPINAR 336 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

271,358

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

15 48 48 48 5602

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

8

MAT

15

5

10

1,67

11

8

6

6

6

6

7

DİN

15

10

5

8,33

56

42

9

10

10

10

10

FEN

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

4

11

0,33

2

2

4

4

4

4

5

90

50

40

36,67

41

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe dbDCBDBcAAAdCBc

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik AbbDacBdBadcCab

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. bADABACDBbDcCdb

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri AdDbCacABdCBDba

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler bBCDBADCCBAdDBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil caabDcAdcbAabdA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA
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TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 3 4 43
Tam Sayılar 8 2 6 25
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 4 11 27



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALPERHAN ÖKSÜZ 339 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

250,617

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

16 51 51 51 5905

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

8

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

6

6

6

6

7

DİN

15

7

8

4,33

29

22

9

10

10

10

10

FEN

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

4

11

0,33

2

2

4

4

4

4

5

90

47

43

32,67

36

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe AaaCcAAcBDBaDDd

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik aaaBAcaCcAbDbDb

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. bdCdDbBDCbacbAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri acbBCABbDabDDBb

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCCDbBDaBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil AadbAbbBAdadadb

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100
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80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 3 5 38
Rasyonel Sayılar 7 3 4 43
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 7 8 47
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 4 11 27



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜNDÜZ 29 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

375,062

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

10 32 32 32 3847

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

8

MAT

15

9

6

7,00

47

35

6

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

9

10

10

10

10

FEN

15

11

4

9,67

64

48

7

8

8

8

7

SOS

15

10

5

8,33

56

42

10

10

10

10

9

İNG

15

5

10

1,67

11

8

4

4

4

4

5

90

58

32

47,33

53

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe baDCBDBcAAcCCBc

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik AbbDDAcdBaABCaC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AAcAcACDBCDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri dBDDCBcABdbBDAC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler dcaDBADCCaAbDBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil ccbbaccaDaACCdA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 4 3 57
Tam Sayılar 8 5 3 63
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 10 5 67
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARİF ŞEN 424 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

202,222

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

17 55 55 55 6612

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

8

8

8

8

8

MAT

15

5

10

1,67

11

8

6

6

6

6

7

DİN

15

8

7

5,67

38

28

9

10

10

10

10

FEN

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

8

7

SOS

15

10

5

8,33

56

42

10

10

10

10

9

İNG

15

5

10

1,67

11

8

4

4

4

4

5

90

43

47

27,33

30

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABbdcAAbdDBbDcd

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CadBcadbdADbAcd

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. bdCdDaBDCdcADAb

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri abDBbdcAcBbDDBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDbABCCDABcbcb

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil dbCdAccaAcabCaD

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 2 6 25
Rasyonel Sayılar 7 3 4 43
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 8 7 53
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 10 5 67
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR ÖNER 22 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

409,630

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

9 29 29 29 3258

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

8

MAT

15

9

6

7,00

47

35

6

6

6

6

7

DİN

15

12

3

11,00

73

55

9

10

10

10

10

FEN

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

8

7

SOS

15

12

3

11,00

73

55

10

10

10

10

9

İNG

15

7

8

4,33

29

22

4

4

4

4

5

90

62

28

52,67

59

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe dDDaBDBcAAbaCBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADADDAcdacABdbC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. cADAdACDdCDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri dBDDCBcABACBaAC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler CBaDBbDCCBAADBa

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil acbcbaAdaDACCCA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 6 1 86
Tam Sayılar 8 3 5 38
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 12 3 80
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 7 8 47



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KARAKAYA 365 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

36,296

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

22 68 68 68 7997

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

6

9

3,00

20

15

8

8

8

8

8

MAT

15

1

14

-3,67

-24

-18

6

6

6

6

7

DİN

15

5

10

1,67

11

8

9

10

10

10

10

FEN

15

5

10

1,67

11

8

7

8

8

8

7

SOS

15

7

8

4,33

29

22

10

10

10

10

9

İNG

15

3

12

-1,00

-7

-5

4

4

4

4

5

90

27

63

6,00

7

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe cBaCbccbBDBbDcb

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik Ccbacccaadacccc

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. bdCBabdDCddccbA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri bADBCbBbbadcaac

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler bBDbccdCcABDCaa

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil baddbccBAdbcCdc

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 0 2 0
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 1 7 13
Rasyonel Sayılar 7 0 7 0
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 5 10 33
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNİR SİSTEMİ 3 0 3 0
İÇ SALGI BEZLERİ 2 0 2 0
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 7 8 47
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CANER GÜNERİ 0 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

0,000

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

23 70 70 70 8197

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

1

14

-3,67

-24

-18

8

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

6

6

6

6

7

DİN

15

4

9

1,00

7

5

9

10

10

10

10

FEN

15

4

9

1,00

7

5

7

8

8

8

7

SOS

15

4

10

0,67

4

3

10

10

10

10

9

İNG

15

2

13

-2,33

-16

-12

4

4

4

4

5

90

21

64

-0,33

-0

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe abcacbdabAdbacb

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik bcAbaABCacABbca

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AbcbdAbDBa c da

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABcaCaDba bcb d

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler aBCaB abacAbcab

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil aBbcbacababbabA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 0 3 0
Parçanın Anlam Yönü 3 0 3 0
Cümlede Anlam 4 0 4 0
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 3 4 43
Tam Sayılar 8 3 5 38
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 4 9 27
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 1 5 14
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 0 2 0
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 4 10 27
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 2 13 13



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KIZILDAŞ 46 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

561,728

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

5 9 9 9 1008

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

13

2

12,33

82

62

8

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

6

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

9

10

10

10

10

FEN

15

14

1

13,67

91

68

7

8

8

8

7

SOS

15

12

3

11,00

73

55

10

10

10

10

9

İNG

15

12

3

11,00

73

55

4

4

4

4

5

90

76

14

71,33

79

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe dDDCBDBDAAcCCBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik AaADbcBCBDABCDC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. dADABACDBbDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDCBDABbCBDAC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler bBCDBdDCCBAdDBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil cBCAacABDDACCCA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 3 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 4 3 57
Tam Sayılar 8 8 0 100
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 12 3 80
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ ÖZDAL 240 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

375,062

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

10 32 32 32 3847

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

8

MAT

15

8

7

5,67

38

28

6

6

6

6

7

DİN

15

14

1

13,67

91

68

9

10

10

10

10

FEN

15

9

6

7,00

47

35

7

8

8

8

7

SOS

15

11

4

9,67

64

48

10

10

10

10

9

İNG

15

5

10

1,67

11

8

4

4

4

4

5

90

59

31

48,67

54

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABCCAAAcBDBCDaa

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CbCBbaBacAbDdDA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDCBDCABADcA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri ddDdCABADdCDcBc

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAAcCCabBDdBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACbCADbacdbdaaa

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 4 4 50
Rasyonel Sayılar 7 4 3 57
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 11 4 73
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE DURSUN 210 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

140,000

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

18 60 60 60 7321

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

6

6

6

6

7

DİN

15

6

9

3,00

20

15

9

10

10

10

10

FEN

15

4

11

0,33

2

2

7

8

8

8

7

SOS

15

9

6

7,00

47

35

10

10

10

10

9

İNG

15

5

10

1,67

11

8

4

4

4

4

5

90

37

53

19,33

21

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe CDcaBDBbAAACbaA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik dcAabccCBadadbb

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. bADAacCDcbDdadb

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri AdDcaccdcbCaDcb

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler dBdDBbcCCaAbDBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil bdCdccAcaDbCbCb

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiiller 3 1 2 33
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 1 6 14
Tam Sayılar 8 2 6 25
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 6 9 40
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 1 6 14
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 9 6 60
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM AKKUŞ 20 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

492,593

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

7 19 19 19 2015

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

6

6

6

6

7

DİN

15

14

1

13,67

91

68

9

10

10

10

10

FEN

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

10

5

8,33

56

42

4

4

4

4

5

90

71

19

64,67

72

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe CDDaBDBDAAbaCBc

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADdDaABCcDABbDC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADABdCDBCDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABaDCBDABdCaDAC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler CBaDBADCCcAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil DdCbDBddaDACCCA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 5 2 71
Tam Sayılar 8 6 2 75
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN ARSLAN 30 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

312,840

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

12 38 38 38 4913

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

8

MAT

15

9

6

7,00

47

35

6

6

6

6

7

DİN

15

10

5

8,33

56

42

9

10

10

10

10

FEN

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

8

7

SOS

15

11

4

9,67

64

48

10

10

10

10

9

İNG

15

4

11

0,33

2

2

4

4

4

4

5

90

52

38

39,33

44

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe cBCCAAAaBDdCDad

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CadBAcBbaAcDADA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. bdCdDbBDCABADAd

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CdbBbcBAaaCDDBb

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler bBDAABCCbbBDbBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil bdCCAaDdcdcbaca

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Fiiller 3 2 1 67
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 4 4 50
Rasyonel Sayılar 7 5 2 71
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 11 4 73
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 4 11 27



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK AKTOĞAN 145 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

105,432

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

19 62 62 62 7556

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

5

10

1,67

11

8

8

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

6

6

6

6

7

DİN

15

4

11

0,33

2

2

9

10

10

10

10

FEN

15

7

8

4,33

29

22

7

8

8

8

7

SOS

15

8

7

5,67

38

28

10

10

10

10

9

İNG

15

7

8

4,33

29

22

4

4

4

4

5

90

34

56

15,33

17

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe aDDaaDdDbcAdadd

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik bcdcbbcddbbBCaC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AbcbdcCDdbccaaC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri AaDcbBDbadbBDAd

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler adacBbDCCddADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil DdabDBABDcddbCc

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 0 3 0
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 0 7 0
Tam Sayılar 8 3 5 38
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 4 11 27
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 8 7 53
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 7 8 47



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BALABAN 5 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

292,099

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

14 45 45 45 5280

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

6

6

6

6

7

DİN

15

11

4

9,67

64

48

9

10

10

10

10

FEN

15

6

9

3,00

20

15

7

8

8

8

7

SOS

15

10

5

8,33

56

42

10

10

10

10

9

İNG

15

7

8

4,33

29

22

4

4

4

4

5

90

52

38

39,33

44

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe CDDCBDBDAAbdaBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik cDcbbAcaBDAaCba

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AcDAcACDBbDBaBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri dBcbaBcAddbBaAC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler aBaDBbaCCaAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil bcadbBcBcDACbCA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiiller 3 3 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 2 5 29
Tam Sayılar 8 4 4 50
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 10 5 67
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 7 8 47



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÜNGÖR 24 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

485,679

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

8 21 21 21 2154

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

6

6

6

6

7

DİN

15

12

3

11,00

73

55

9

10

10

10

10

FEN

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

8

7

SOS

15

11

4

9,67

64

48

10

10

10

10

9

İNG

15

9

6

7,00

47

35

4

4

4

4

5

90

68

22

60,67

67

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe CDDaBDBccAACCBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADADbAcCBDABCcC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AcDABACDBbaBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri dBDDCBDABcCdDAC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler bBCDBAcCCBAdDBb

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil DcbAcBAaccACCCA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 5 2 71
Tam Sayılar 8 7 1 88
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 11 4 73
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AVCI 439 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

644,691

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

1 1 1 1 205

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

6

6

6

6

7

DİN

15

14

1

13,67

91

68

9

10

10

10

10

FEN

15

15

0

15,00

100

75

7

8

8

8

7

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

10

10

10

9

İNG

15

13

2

12,33

82

62

4

4

4

4

5

90

84

6

82,00

91

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABaCAAADBDBCDDC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDCBbDBCBADDADA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDbBDCABADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CADBCABADBCDDBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCCDbBDCBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCbAaDBABDACBD

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 3 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 7 1 88
Rasyonel Sayılar 7 7 0 100
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 7 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 14 1 93
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ FİDAN 429 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

499,506

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

6 17 17 17 1921

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

6

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

9

10

10

10

10

FEN

15

11

4

9,67

64

48

7

8

8

8

7

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

10

10

10

9

İNG

15

11

4

9,67

64

48

4

4

4

4

5

90

72

18

66,00

73

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABCbAAAaBDBCDaC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik bDCBADBCcAbDAaA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBaBDbBDCABADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CADBbcBADcdDDBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAAcCCDABDCBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCbADDBABcACdb

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 7 1 88
Rasyonel Sayılar 7 4 3 57
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 14 1 93
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 11 4 73



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÜLKER 405 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

70,864

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

21 65 65 65 7781

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

8

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

6

6

6

6

7

DİN

15

6

9

3,00

20

15

9

10

10

10

10

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

7

8

8

8

7

SOS

15

7

8

4,33

29

22

10

10

10

10

9

İNG

15

5

10

1,67

11

8

4

4

4

4

5

90

31

59

11,33

13

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe cdbdbAAbBDBaaDC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik bcCBbDcdcdaadcb

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. adaBDdcDbAcADcc

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri abDabbdAcaacDcc

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDbAaadbbBDaBb

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil babdAaDBAdDbdcb

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 3 5 38
Rasyonel Sayılar 7 0 7 0
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 6 9 40
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 1 6 14
SİNİR SİSTEMİ 3 1 2 33
İÇ SALGI BEZLERİ 2 0 2 0
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 7 8 47
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP EFE ŞENGÜL 444 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

299,012

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

13 44 44 44 5185

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

6

6

6

6

7

DİN

15

11

4

9,67

64

48

9

10

10

10

10

FEN

15

5

10

1,67

11

8

7

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

9

6

7,00

47

35

4

4

4

4

5

90

55

35

43,33

48

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe cBCdAAcDBDBaDbC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CabBADadccaDAaA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBdBDbBDCbaADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri bcbBCdaADcaDcdb

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler aBDAABCCDABDaBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCbAcDBABbbacD

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 4 4 50
Rasyonel Sayılar 7 3 4 43
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNİR SİSTEMİ 3 1 2 33
İÇ SALGI BEZLERİ 2 0 2 0
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE DAL 223 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

105,432

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

19 62 62 62 7556

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

4

11

0,33

2

2

8

8

8

8

8

MAT

15

4

11

0,33

2

2

6

6

6

6

7

DİN

15

8

7

5,67

38

28

9

10

10

10

10

FEN

15

7

8

4,33

29

22

7

8

8

8

7

SOS

15

8

7

5,67

38

28

10

10

10

10

9

İNG

15

3

12

-1,00

-7

-5

4

4

4

4

5

90

34

56

15,33

17

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe daaacDBbcAcaadA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ccbcbcaCBDbaCbd

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AAcABbdcaCDaaBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri AcDDaBbdcACdbbC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler CcacBdadCBAbDBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil cddAbdABaccabdb

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 0 3 0
Parçanın Anlam Yönü 3 1 2 33
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 0 7 0
Tam Sayılar 8 4 4 50
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 8 7 53
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 8 7 53
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPİPEK GÜNDOĞDU 212 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

617,037

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

3 5 5 5 392

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

15

0

15,00

100

75

8

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

6

6

6

6

7

DİN

15

14

1

13,67

91

68

9

10

10

10

10

FEN

15

15

0

15,00

100

75

7

8

8

8

7

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

10

10

10

9

İNG

15

7

8

4,33

29

22

4

4

4

4

5

90

79

11

75,33

84

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABCCAAADBDBCDDC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDCBADBCcADDADA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDdBDCABADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CADBCABADBCDDBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCCDbBDCBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCbAacBAdDcacc

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 3 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 8 0 100
Rasyonel Sayılar 7 6 1 86
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 7 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 14 1 93
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 7 8 47



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPSUDE ARSLAN 435 7A

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

353,692 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

623,951

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

2 3 3 3 342

23 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

15

0

15,00

100

75

8

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

6

6

6

6

7

DİN

15

15

0

15,00

100

75

9

10

10

10

10

FEN

15

14

1

13,67

91

68

7

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

10

5

8,33

56

42

4

4

4

4

5

90

81

9

78,00

87

44

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABCCAAADBDBCDDC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDCBADBCcADDADA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDCBDCABADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CADBCABADBCDDBd

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAbBCCDbBDCBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCCAaDBABabCdb

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 3 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 8 0 100
Rasyonel Sayılar 7 6 1 86
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 15 0 100
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 7 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BİLGİÇ 348 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

305,926

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

16 40 40 40 5012

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

8

8

MAT

15

8

7

5,67

38

28

7

6

6

6

7

DİN

15

14

1

13,67

91

68

11

10

10

10

10

FEN

15

9

6

7,00

47

35

8

8

8

8

7

SOS

15

9

6

7,00

47

35

10

10

10

10

9

İNG

15

5

10

1,67

11

8

4

4

4

4

5

90

53

37

40,67

45

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe AaCCbAdaBDBaDcd

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDCBAaabcdcDcDA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDCBDCABADAd

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CbcdCABAcdCDbBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler aBDbAaCCDABDacd

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil cCbbAaDBcccdaBc

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 5 3 63
Rasyonel Sayılar 7 3 4 43
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 9 6 60
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN CAN 36 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

520,247

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

5 12 12 12 1606

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

7

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

7

6

6

6

7

DİN

15

12

3

11,00

73

55

11

10

10

10

10

FEN

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

7

SOS

15

11

4

9,67

64

48

10

10

10

10

9

İNG

15

12

3

11,00

73

55

4

4

4

4

5

90

72

18

66,00

73

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe cBCCbAcaBDBCDDC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDCBADBCBADDADA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBbBDCBDCABbDcA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CbDBCbcADBaDDBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAAcCCcdBDCBb

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCCADDBAacbCBD

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Fiiller 3 3 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 8 0 100
Rasyonel Sayılar 7 7 0 100
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 11 4 73
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN CAN 37 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

506,420

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

7 15 15 15 1842

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

7

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

7

6

6

6

7

DİN

15

15

0

15,00

100

75

11

10

10

10

10

FEN

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

7

8

4,33

29

22

4

4

4

4

5

90

71

19

64,67

72

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe cBadcAAcBDBCDDa

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDCBADaCcADDADA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDCBDCABADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CADBCcBADBCDDBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAAcCCDABDaBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil bCbaAcDdABaACcb

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 3 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 7 1 88
Rasyonel Sayılar 7 6 1 86
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 15 0 100
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 7 8 47



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR BOZKURT 24243 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

60,494

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

23 67 67 67 7873

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

5

9

2,00

13

10

7

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

7

6

6

6

7

DİN

15

7

8

4,33

29

22

11

10

10

10

10

FEN

15

4

11

0,33

2

2

8

8

8

8

7

SOS

15

7

8

4,33

29

22

10

10

10

10

9

İNG

15

4

11

0,33

2

2

4

4

4

4

5

90

30

59

10,33

11

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe  aCbAcdbBDdaDad

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik bDbBAccdcdaadbc

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. bdadDdBDbAcbDAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri acaBbdBcbBdacBb

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler aBDbABabadBDCda

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil AbCbdDbcdacbbcD

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 0 2 0
Parçanın Anlam Yönü 3 1 2 33
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 3 5 38
Rasyonel Sayılar 7 0 7 0
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 7 8 47
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNİR SİSTEMİ 3 0 3 0
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 7 8 47
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 4 11 27



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİNNUR ADALI 361 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

222,963

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

18 54 54 54 6278

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

7

8

8

8

8

MAT

15

4

11

0,33

2

2

7

6

6

6

7

DİN

15

11

4

9,67

64

48

11

10

10

10

10

FEN

15

7

8

4,33

29

22

8

8

8

8

7

SOS

15

12

3

11,00

73

55

10

10

10

10

9

İNG

15

7

8

4,33

29

22

4

4

4

4

5

90

48

42

34,00

38

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe dBddAAADBbabcDb

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik baCdcDBacAbcdbc

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBbBDbBDCAaADAd

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri abaBCbaAcBbDcBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDbABCaDABDaBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil daCCAbDcABDcbda

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 3 5 38
Rasyonel Sayılar 7 1 6 14
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNİR SİSTEMİ 3 1 2 33
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 12 3 80
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 7 8 47



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KIYAK 55 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

534,074

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

4 11 11 11 1389

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

7

6

6

6

7

DİN

15

14

1

13,67

91

68

11

10

10

10

10

FEN

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

7

SOS

15

12

3

11,00

73

55

10

10

10

10

9

İNG

15

7

8

4,33

29

22

4

4

4

4

5

90

72

18

66,00

73

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe cBCCbAADBDBCDDd

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CcCBADBCcADDADA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDbBDCABADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CADBCABAcBCDDBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCCDdBDaBb

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACbaADaBABccada

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 3 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 7 1 88
Rasyonel Sayılar 7 6 1 86
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 12 3 80
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 7 8 47



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE DEMİREL 374 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

105,432

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

22 62 62 62 7556

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

5

10

1,67

11

8

7

8

8

8

8

MAT

15

2

13

-2,33

-16

-12

7

6

6

6

7

DİN

15

9

6

7,00

47

35

11

10

10

10

10

FEN

15

6

9

3,00

20

15

8

8

8

8

7

SOS

15

11

4

9,67

64

48

10

10

10

10

9

İNG

15

3

12

-1,00

-7

-5

4

4

4

4

5

90

36

54

18,00

20

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe CacadaBbcbAbCBb

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik baccaAcacbbdCad

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AAbABcCDBCDcadb

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri dBbDaBcAddCabdC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler CabDBADbCaAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil aabcaddBabAdCad

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiiller 3 0 3 0
Parçanın Anlam Yönü 3 1 2 33
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 1 6 14
Tam Sayılar 8 1 7 13
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 11 4 73
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ÇEVİK 42 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

312,840

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

15 38 38 38 4913

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

8

8

MAT

15

8

7

5,67

38

28

7

6

6

6

7

DİN

15

10

5

8,33

56

42

11

10

10

10

10

FEN

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

7

SOS

15

10

5

8,33

56

42

10

10

10

10

9

İNG

15

5

10

1,67

11

8

4

4

4

4

5

90

52

38

39,33

44

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe cBadcAAcBDBCDaa

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CbCcAbcCBcDDdcA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCdDbBDCbacDAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CADdCbBADBCDbBb

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDcABCCcABDbcb

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCdbbcadBcbaBb

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 4 4 50
Rasyonel Sayılar 7 4 3 57
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 10 5 67
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES DİLER 380 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

451,111

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

8 22 22 22 2628

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

7

8

8

8

8

MAT

15

8

7

5,67

38

28

7

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

11

10

10

10

10

FEN

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

7

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

10

10

10

9

İNG

15

12

3

11,00

73

55

4

4

4

4

5

90

69

21

62,00

69

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe cBCCAAADBDBaDcb

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDCcAbBCBbaabDd

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDbBDCAcADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CdDaCABADaaDDBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDbABCCDABDCBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCbADDBABDACcc

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 6 2 75
Rasyonel Sayılar 7 2 5 29
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 14 1 93
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM KÜÇÜKTEKE 41 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

623,951

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

2 3 3 3 342

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

7

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

7

6

6

6

7

DİN

15

14

1

13,67

91

68

11

10

10

10

10

FEN

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

13

2

12,33

82

62

4

4

4

4

5

90

82

8

79,33

88

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABCCAAAaBDBCDDC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDCBADcCBADDADA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDbBDCABADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CADBCAcADBCDDBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCCDdBDCBb

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCCADDBABDcCcD

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 3 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 7 1 88
Rasyonel Sayılar 7 7 0 100
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR GÜDEN 394 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

240,247

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

17 53 53 53 6056

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

8

8

MAT

15

6

8

3,33

22

17

7

6

6

6

7

DİN

15

11

4

9,67

64

48

11

10

10

10

10

FEN

15

7

8

4,33

29

22

8

8

8

8

7

SOS

15

12

3

11,00

73

55

10

10

10

10

9

İNG

15

3

12

-1,00

-7

-5

4

4

4

4

5

90

47

42

33,00

37

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe bDDaBDBbAdbCbBc

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ccAcDAcdabABCb 

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. dcDABdCDBaDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDCabAabCdaca

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler bBaDBdDCCBAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil aabccBbdaDdCbbc

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 3 4 43
Tam Sayılar 8 3 4 38
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 2 5 29
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 0 3 0
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 12 3 80
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ONAR 437 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

326,667

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

13 36 36 36 4642

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

7

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

7

6

6

6

7

DİN

15

12

3

11,00

73

55

11

10

10

10

10

FEN

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

7

SOS

15

10

5

8,33

56

42

10

10

10

10

9

İNG

15

7

8

4,33

29

22

4

4

4

4

5

90

55

35

43,33

48

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe CaDaBDBabAAdaBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADAcaAcdBbAcdbC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADABbCDBbDBbBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDdcDAaACBabC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler bBaDBAaCCaAADBb

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil badAcaAdDaACCCd

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiiller 3 1 2 33
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 4 3 57
Tam Sayılar 8 3 5 38
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 10 5 67
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 7 8 47



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA ORTA 396 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

174,568

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

20 58 58 58 6987

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

6

9

3,00

20

15

7

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

7

6

6

6

7

DİN

15

10

5

8,33

56

42

11

10

10

10

10

FEN

15

6

9

3,00

20

15

8

8

8

8

7

SOS

15

9

6

7,00

47

35

10

10

10

10

9

İNG

15

4

11

0,33

2

2

4

4

4

4

5

90

41

49

24,67

27

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ccbCbAdbBDcaDDd

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDCabDBdBbacdcb

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. ddCdDCBDCAaADcA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri adbBCbaADaCDadc

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCacbBDacd

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil dbaadabBdaDACdb

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 1 2 33
Fiiller 3 2 1 67
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 5 3 63
Rasyonel Sayılar 7 1 6 14
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 0 2 0
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 9 6 60
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 4 11 27



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İ MERT CEYLAN 401 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

119,259

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

21 61 61 61 7462

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

5

10

1,67

11

8

7

8

8

8

8

MAT

15

2

13

-2,33

-16

-12

7

6

6

6

7

DİN

15

9

6

7,00

47

35

11

10

10

10

10

FEN

15

6

9

3,00

20

15

8

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

3

12

-1,00

-7

-5

4

4

4

4

5

90

38

52

20,67

23

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe abDadDccAAAddcc

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik cabcDAcbabcdabd

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADAaACDBdDcddb

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri baDadcDdcdCBDdC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler daCDBADCCBAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil acCbacAdabcabdA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 1 2 33
Parçanın Anlam Yönü 3 1 2 33
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 2 5 29
Tam Sayılar 8 0 8 0
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 0 2 0
SİNİR SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ADIGÜZEL 397 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

409,630

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

11 29 29 29 3258

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

7

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

7

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

11

10

10

10

10

FEN

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

7

SOS

15

10

5

8,33

56

42

10

10

10

10

9

İNG

15

8

7

5,67

38

28

4

4

4

4

5

90

62

28

52,67

59

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABbCbAAcBDBaDad

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik aDCBADBbcADcADA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBbBDCBDCABADAb

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CADBCdBADBabbBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler bBDcABCCDbBDaBb

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCCbDadABbbCca

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 6 2 75
Rasyonel Sayılar 7 5 2 71
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNİR SİSTEMİ 3 0 3 0
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 10 5 67
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM CEYLAN 398 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

437,284

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

9 26 26 26 2837

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

7

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

7

6

6

6

7

DİN

15

14

1

13,67

91

68

11

10

10

10

10

FEN

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

7

SOS

15

11

4

9,67

64

48

10

10

10

10

9

İNG

15

6

9

3,00

20

15

4

4

4

4

5

90

64

26

55,33

61

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe dDDaBcBbbAcCCBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADADDABCBcABCDC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADABACDBbDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDaBcABcbBDcC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler bBCDBdDCCcAADBb

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil adbdcBddaDACCCd

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 7 0 100
Tam Sayılar 8 7 1 88
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 11 4 73
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 6 9 40



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YANKOL 399 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

547,901

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

3 10 10 10 1230

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

7

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

7

6

6

6

7

DİN

15

15

0

15,00

100

75

11

10

10

10

10

FEN

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

7

SOS

15

12

3

11,00

73

55

10

10

10

10

9

İNG

15

10

5

8,33

56

42

4

4

4

4

5

90

75

15

70,00

78

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABCdAAADBDBCDDC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDdBAcBdBADDADA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDCBDCABADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CcaBCcBADBCDDBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCCaABDbBb

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCbADDBABccCaa

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 3 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 5 3 63
Rasyonel Sayılar 7 7 0 100
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 15 0 100
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 12 3 80
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETEMİN ADALI 39 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

321,481

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

14 37 37 37 4742

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

7

8

8

8

8

MAT

15

6

7

3,67

24

18

7

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

11

10

10

10

10

FEN

15

8

7

5,67

38

28

8

8

8

8

7

SOS

15

12

3

11,00

73

55

10

10

10

10

9

İNG

15

6

8

3,33

22

17

4

4

4

4

5

90

55

32

44,33

49

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe daDaBDBbAAACCBc

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik AcbaDAcbBab CD 

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AAbABACDBbDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri bBDDCdacBdCBDcd

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler bBCDBAaaCBAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil ccd bBcBaDACbaA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 1 2 33
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 3 4 43
Tam Sayılar 8 3 3 38
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 12 3 80
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 6 8 40



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHMMAD ALALO 249 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

36,296

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

24 68 68 68 7997

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

2

13

-2,33

-16

-12

7

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

7

6

6

6

7

DİN

15

5

10

1,67

11

8

11

10

10

10

10

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

8

8

8

7

SOS

15

5

10

1,67

11

8

10

10

10

10

9

İNG

15

5

10

1,67

11

8

4

4

4

4

5

90

27

63

6,00

7

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe aaDaacdbdcbbdBd

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADbabbcbBDABCab

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. dcDdBbdadCbBadC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri bBacadaAcbadacC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler aBdcBbcadBAdDcb

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil bcdADBcabDbaCad

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 1 2 33
Parçanın Anlam Yönü 3 0 3 0
Cümlede Anlam 4 0 4 0
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 2 5 29
Tam Sayılar 8 5 3 63
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 5 10 33
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 1 6 14
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 5 10 33
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMERFARUK TEKİN GS 60 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

195,309

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

19 56 56 56 6726

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

7

8

8

8

8

MAT

15

4

11

0,33

2

2

7

6

6

6

7

DİN

15

12

3

11,00

73

55

11

10

10

10

10

FEN

15

4

11

0,33

2

2

8

8

8

8

7

SOS

15

10

5

8,33

56

42

10

10

10

10

9

İNG

15

8

7

5,67

38

28

4

4

4

4

5

90

46

44

31,33

35

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe aDDbBDBabcAaaBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik AbbcbAcbcacBCbd

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADAdACDBaDBCdC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri AaabdcaAdACdcba

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler acaDBAcCCcAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil DBCAbcAcacACbdA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 2 5 29
Tam Sayılar 8 2 6 25
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 0 3 0
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 10 5 67
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR HATIL 62 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

430,370

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

10 28 28 28 2930

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

7

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

7

6

6

6

7

DİN

15

12

3

11,00

73

55

11

10

10

10

10

FEN

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

7

SOS

15

11

4

9,67

64

48

10

10

10

10

9

İNG

15

7

8

4,33

29

22

4

4

4

4

5

90

63

27

54,00

60

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe baDaBDBbAAAaCBc

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADADaAcCBDABCbC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADcBACDBdDBdBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDdBDABcCBDcC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler dBCDBbcCCcAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil DcadcccBDcAbCCA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 1 2 33
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 5 2 71
Tam Sayılar 8 7 1 88
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 11 4 73
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 7 8 47



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KAVAF 406 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

520,247

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

5 12 12 12 1606

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

8

8

MAT

15

10

5

8,33

56

42

7

6

6

6

7

DİN

15

15

0

15,00

100

75

11

10

10

10

10

FEN

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

7

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

10

10

10

9

İNG

15

8

7

5,67

38

28

4

4

4

4

5

90

73

17

67,33

75

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABCCAAAbBDBaDaC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDbBAbabBADDbDA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDCBDCABADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CADBCABAcBCDDBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCCDABDCBb

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCaADDcABabada

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 4 4 50
Rasyonel Sayılar 7 6 1 86
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 15 0 100
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 14 1 93
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK OZAN BAŞARAN 433 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

630,864

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

1 2 2 2 302

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

7

8

8

8

8

MAT

15

15

0

15,00

100

75

7

6

6

6

7

DİN

15

15

0

15,00

100

75

11

10

10

10

10

FEN

15

15

0

15,00

100

75

8

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

13

2

12,33

82

62

4

4

4

4

5

90

83

7

80,67

90

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe CDDaBDBaAAACdBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADADDABCBDABCDC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADABACDBCDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDCBDABACBDAC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler bBCDBbDCCBAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil DcCbDBABDDACCCA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 7 0 100
Tam Sayılar 8 8 0 100
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 15 0 100
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 7 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 13 2 87



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS AKÇAY 415 7B

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

349,424 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

352,593

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

12 35 35 35 4228

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

4

8,67

58

43

7

8

8

8

8

MAT

15

10

5

8,33

56

42

7

6

6

6

7

DİN

15

14

1

13,67

91

68

11

10

10

10

10

FEN

15

8

7

5,67

38

28

8

8

8

8

7

SOS

15

12

3

11,00

73

55

10

10

10

10

9

İNG

15

2

12

-2,00

-13

-10

4

4

4

4

5

90

56

32

45,33

50

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe C DaBDBaAAAbCBc

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADADaAcCBcbBCaC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADABACDBbDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABbDadbcBbCBDbC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler CBCDBdDCCcAbDBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil baCccccccbA bad

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiiller 3 1 1 33
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 5 2 71
Tam Sayılar 8 5 3 63
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 12 3 80
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 2 12 13



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALPAY ADAY 54 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

502,963

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

4 16 16 16 1868

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

8

MAT

15

10

4

8,67

58

43

5

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

10

FEN

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

7

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

10

10

10

9

İNG

15

15

0

15,00

100

75

4

4

4

4

5

90

74

15

69,00

77

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABCCcAAaBDBaDDd

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDdcA BdcADDADA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDbBDCABADcA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CADdCABAcBCcDBd

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAdBCCDABDCBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCCADDBABDACBD

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 4 3 50
Rasyonel Sayılar 7 6 1 86
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 14 1 93
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 15 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALPERNENE ZORUL 73 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

354,321

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

12 34 34 34 4190

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

8

8

8

8

8

MAT

15

8

7

5,67

38

28

5

6

6

6

7

DİN

15

11

4

9,67

64

48

10

10

10

10

10

FEN

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

7

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

10

10

10

9

İNG

15

4

11

0,33

2

2

4

4

4

4

5

90

57

33

46,00

51

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe aDDaBDBbAccdCcA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik bDdDcAcCBbcBCaC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADABACDBCDdadb

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDadDABACBDbC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler CBaDBADCCBAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil ccacbdddaaACbCA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 3 4 43
Tam Sayılar 8 5 3 63
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 14 1 93
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 4 11 27



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KILIÇ 243 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

596,296

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

1 7 7 7 594

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

13

2

12,33

82

62

8

8

8

8

8

MAT

15

13

2

12,33

82

62

5

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

10

FEN

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

7

SOS

15

15

0

15,00

100

75

10

10

10

10

9

İNG

15

12

3

11,00

73

55

4

4

4

4

5

90

80

10

76,67

85

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe CDDCBDBaAAbCCBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADADbABCBDABCcC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADABdCDBbDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDCBDABcCBDAC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler CBCDBADCCBAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil DcCbDBABaDACCCA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiiller 3 3 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 6 1 86
Tam Sayılar 8 7 1 88
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 15 0 100
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 12 3 80



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR ŞAHİN 360 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

181,481

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

21 57 57 57 6892

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

8

8

8

8

MAT

15

4

11

0,33

2

2

5

6

6

6

7

DİN

15

12

3

11,00

73

55

10

10

10

10

10

FEN

15

8

7

5,67

38

28

8

8

8

8

7

SOS

15

8

7

5,67

38

28

10

10

10

10

9

İNG

15

10

5

8,33

56

42

4

4

4

4

5

90

45

45

30,00

33

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe cababbcbdDBaaDa

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik daCcbDBbccbbbDd

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBbBDCBDCAaADcA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri acbBbABADdCbDBb

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler aBDAAdCaaABDaca

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil dCCCAcadbBDACBD

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 0 2 0
Parçanın Anlam Yönü 3 1 2 33
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 3 5 38
Rasyonel Sayılar 7 1 6 14
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 8 7 53
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 10 5 67



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA 70 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

437,284

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

10 26 26 26 2837

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

5

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

10

FEN

15

13

2

12,33

82

62

8

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

3

12

-1,00

-7

-5

4

4

4

4

5

90

63

27

54,00

60

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe daDaBDBbAAAdCBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik AcADDABCBcbBbDC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADABACDBbDBaBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDaBDABACBDbC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler CBaDBADCCBAdDBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil adbccabdaDAbCdc

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 1 2 33
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 6 1 86
Tam Sayılar 8 5 3 63
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 7 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY GEZER 419 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

439,012

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

9 25 25 25 2834

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

5

6

6

6

7

DİN

15

11

4

9,67

64

48

10

10

10

10

10

FEN

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

9

5

7,33

49

37

4

4

4

4

5

90

65

24

57,00

63

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABCdAAAbBDBaDDb

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDCBbDBacADDAcA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDbBDCAcAaAd

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CbDBCcBAaBCabBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCCDbBDaBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCCAaDBABc bcb

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 6 2 75
Rasyonel Sayılar 7 5 2 71
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNİR SİSTEMİ 3 1 2 33
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 9 5 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN BIÇAK 76 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

153,827

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

22 59 59 59 7207

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

4

11

0,33

2

2

8

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

5

6

6

6

7

DİN

15

9

6

7,00

47

35

10

10

10

10

10

FEN

15

6

9

3,00

20

15

8

8

8

8

7

SOS

15

7

8

4,33

29

22

10

10

10

10

9

İNG

15

8

7

5,67

38

28

4

4

4

4

5

90

40

50

23,33

26

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe cBaaAdbDBacabad

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik aDCBbbBbcdbDcDd

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. aBCBDaBbbAacDAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri bcadbcBAadCDDaA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler dBaAbabdcABDCaC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil AbbaADcadBDAaBD

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 1 2 33
Fiiller 3 0 3 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 4 4 50
Rasyonel Sayılar 7 2 5 29
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 2 5 29
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 7 8 47
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 8 7 53



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DOĞAN 354 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

285,185

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

16 46 46 46 5373

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

5

6

6

6

7

DİN

15

7

8

4,33

29

22

10

10

10

10

10

FEN

15

6

9

3,00

20

15

8

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

3

12

-1,00

-7

-5

4

4

4

4

5

90

49

41

35,33

39

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABCCAAADBDBCDaC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDCcbDBaccacbaA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. bdadDbBDCAdAacA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri acaBbdBAcBdbaBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCCDABDbBa

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil AdabcabdABaddac

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 5 3 63
Rasyonel Sayılar 7 1 6 14
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 7 8 47
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNİR SİSTEMİ 3 0 3 0
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMRAH DEMİREL 0 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

-12,099

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

24 71 71 71 8254

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

8

8

8

8

MAT

15

3

12

-1,00

-7

-5

5

6

6

6

7

DİN

15

7

8

4,33

29

22

10

10

10

10

10

FEN

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

8

8

8

7

SOS

15

5

10

1,67

11

8

10

10

10

10

9

İNG

15

2

13

-2,33

-16

-12

4

4

4

4

5

90

23

67

0,67

1

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe dBbdAcdacaadbDb

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik aaCBdacdBcbcbab

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CdacDCBDdAcdcdA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri dbcaCdcbccCaDdc

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CdbbdaCdcABDdcb

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ddCaAbcccacdbca

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 0 2 0
Parçanın Anlam Yönü 3 0 3 0
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 2 6 25
Rasyonel Sayılar 7 1 6 14
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 7 8 47
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 1 6 14
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 0 2 0
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 5 10 33
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 2 13 13



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT DİLER 207 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

257,531

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

19 50 50 50 5820

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

8

7

5,67

38

28

8

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

5

6

6

6

7

DİN

15

10

5

8,33

56

42

10

10

10

10

10

FEN

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

7

SOS

15

9

6

7,00

47

35

10

10

10

10

9

İNG

15

2

13

-2,33

-16

-12

4

4

4

4

5

90

46

44

31,33

35

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe baDCBcBaAAbaCBc

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADbacbcCBbABCba

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. dcDABbCDBbDBaBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri bBabaBDABACBDbC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler CdbDBbDCCBbbDBa

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil acbcDcbabcbbdaA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 2 5 29
Tam Sayılar 8 5 3 63
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 7 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 9 6 60
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 2 13 13



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN CAN 57 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

499,506

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

5 17 17 17 1921

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

13

2

12,33

82

62

8

8

8

8

8

MAT

15

12

3

11,00

73

55

5

6

6

6

7

DİN

15

14

1

13,67

91

68

10

10

10

10

10

FEN

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

9

6

7,00

47

35

4

4

4

4

5

90

71

19

64,67

72

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABCCAAAbBDBaDDC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDdBAcBCBADDAcA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDbBDCABADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CcDBCcBAcBCaaBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAAcCCDbBDCBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCCAaaBABadCda

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 6 2 75
Rasyonel Sayılar 7 6 1 86
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 14 1 93
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNİR SİSTEMİ 3 1 2 33
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İLKE KURT 88 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

444,198

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

8 24 24 24 2755

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

8

8

8

8

8

MAT

15

10

5

8,33

56

42

5

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

10

FEN

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

7

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

10

10

10

9

İNG

15

9

6

7,00

47

35

4

4

4

4

5

90

67

23

59,33

66

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABaaAAcDBDBaDaa

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDdBAcBCBAbDdaA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDbBDCdBADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CcDBCABAcBCbDBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCCDABDCBb

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCCADDaAcabCca

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 6 2 75
Rasyonel Sayılar 7 4 3 57
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 14 1 93
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM İNCE 81 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

520,247

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

3 12 12 12 1606

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

5

6

6

6

7

DİN

15

11

4

9,67

64

48

10

10

10

10

10

FEN

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

7

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

10

10

10

9

İNG

15

14

1

13,67

91

68

4

4

4

4

5

90

74

16

68,67

76

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABCCcAAbBDBCDcC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CDCBcDBCcAaDADb

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDbBDCbaADcA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CADBCcBADBCaaBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCCDABDCBb

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACCCADDBABcACBD

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 7 1 88
Rasyonel Sayılar 7 4 3 57
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 6 1 86
SİNİR SİSTEMİ 3 1 2 33
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 14 1 93
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 14 1 93



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN BAL 416 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

305,926

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

13 40 40 40 5012

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

8

MAT

15

2

13

-2,33

-16

-12

5

6

6

6

7

DİN

15

15

0

15,00

100

75

10

10

10

10

10

FEN

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

4

11

0,33

2

2

4

4

4

4

5

90

55

35

43,33

48

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe dDDaBDBbAAACaBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik dabbDccdacbcCba

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADABACDBCDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDCcDABbbdDcC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler CBaDBbDCCBAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil DcbAbcdcbabCdCb

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 1 6 14
Tam Sayılar 8 1 7 13
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 15 0 100
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 4 11 27



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN ÖZKARLIOĞ 438 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

65,679

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

23 66 66 66 7824

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

3

12

-1,00

-7

-5

8

8

8

8

8

MAT

15

2

13

-2,33

-16

-12

5

6

6

6

7

DİN

15

6

9

3,00

20

15

10

10

10

10

10

FEN

15

9

6

7,00

47

35

8

8

8

8

7

SOS

15

6

8

3,33

22

17

10

10

10

10

9

İNG

15

3

12

-1,00

-7

-5

4

4

4

4

5

90

29

60

9,00

10

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe acbdcaBDccAbbad

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik dabacccdaaABdca

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. bcDABAdcabaBCad

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri bBDDCaDABAbabAa

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler dB D*AbdbcAcDBa

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil cdabaBAcabAbbab

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 0 3 0
Parçanın Anlam Yönü 3 1 2 33
Cümlede Anlam 4 1 3 25
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 0 7 0
Tam Sayılar 8 2 6 25
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 6 9 40
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 6 8 40
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 3 12 20



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ÇINAR 128 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

285,185

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

16 46 46 46 5373

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

8

MAT

15

2

13

-2,33

-16

-12

5

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

10

FEN

15

8

7

5,67

38

28

8

8

8

8

7

SOS

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

9

İNG

15

5

10

1,67

11

8

4

4

4

4

5

90

53

37

40,67

45

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe AaCCAAADBDBaDDd

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik babcdbcadcbaADc

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDCBDCAdbDAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CcaBCbadcBCDDBd

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCCaABDCBb

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil dCCabcadAcbAaBa

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 0 8 0
Rasyonel Sayılar 7 2 5 29
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 13 2 87
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ÖZTÜRK 89 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

305,926

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

13 40 40 40 5012

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

7

8

4,33

29

22

8

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

5

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

10

FEN

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

7

SOS

15

10

5

8,33

56

42

10

10

10

10

9

İNG

15

5

10

1,67

11

8

4

4

4

4

5

90

53

37

40,67

45

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe daaaBDBbAAbdCBc

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik cDAaDAcdBbdBbaa

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADABdCDBbDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDCcDAdACBaAC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler bBaDBbDCCBbdDBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil aaCbcBddabACdCd

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 0 3 0
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 4 3 57
Tam Sayılar 8 2 6 25
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 10 5 67
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SERGEN BADAT 90 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

250,617

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

20 51 51 51 5905

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

9

6

7,00

47

35

8

8

8

8

8

MAT

15

5

10

1,67

11

8

5

6

6

6

7

DİN

15

9

6

7,00

47

35

10

10

10

10

10

FEN

15

9

6

7,00

47

35

8

8

8

8

7

SOS

15

10

5

8,33

56

42

10

10

10

10

9

İNG

15

5

10

1,67

11

8

4

4

4

4

5

90

47

43

32,67

36

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe baaadDBDAbACCBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik bcADabcCBDcdbbb

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AAaAddCDBbbBaBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDbCaDABbbdDcC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler CdaDBbDbCBbADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil cBbcbcbcbbAaCCA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 0 3 0
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 2 5 29
Tam Sayılar 8 3 5 38
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 9 6 60
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 3 4 43
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 10 5 67
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BERKİ 363 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

305,926

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

13 40 40 40 5012

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

8

MAT

15

6

9

3,00

20

15

5

6

6

6

7

DİN

15

11

4

9,67

64

48

10

10

10

10

10

FEN

15

9

6

7,00

47

35

8

8

8

8

7

SOS

15

12

3

11,00

73

55

10

10

10

10

9

İNG

15

5

10

1,67

11

8

4

4

4

4

5

90

53

37

40,67

45

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe aDDaBDBDcAbCaBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik cDcDbAcaBaABbba

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AAaABcCDBbDaCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDbBcAaACdaAa

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler bBCDBbbCCBAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil cabAadbBaDACbdb

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 3 4 43
Tam Sayılar 8 3 5 38
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 11 4 73
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 1 2 33
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 12 3 80
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 5 10 33



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMİT KARAGÖL 409 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

492,593

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

6 19 19 19 2015

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

8

MAT

15

11

4

9,67

64

48

5

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

10

FEN

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

7

SOS

15

11

4

9,67

64

48

10

10

10

10

9

İNG

15

9

6

7,00

47

35

4

4

4

4

5

90

69

21

62,00

69

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe CDDCBDBDAAbCCBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADADcAcdBDcBCDC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADABbCDdCDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDCaDABdbBDbC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler CBdDBbDCCcAADBa

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil cdCbaBAaDaACCCA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiiller 3 3 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 5 2 71
Tam Sayılar 8 6 2 75
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 11 4 73
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 9 6 60



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YALÇIN TÜRKOĞLU 410 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

585,926

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

2 8 8 8 701

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

11

4

9,67

64

48

8

8

8

8

8

MAT

15

14

1

13,67

91

68

5

6

6

6

7

DİN

15

15

0

15,00

100

75

10

10

10

10

10

FEN

15

12

2

11,33

76

57

8

8

8

8

7

SOS

15

14

1

13,67

91

68

10

10

10

10

9

İNG

15

15

0

15,00

100

75

4

4

4

4

5

90

81

8

78,33

87

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe dDDaBDBDAAAdaBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADADDABCBDABdDC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADABACDBCDBCBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABDDCBDAadCBD C

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler bBCDBADCCBAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil DBCADBABDDACCCA

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 2 1 67
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 7 0 100
Tam Sayılar 8 7 1 88
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 15 0 100
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 5 2 71
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 0 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 14 1 93
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 15 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT CAN KOYUNCU 412 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

271,358

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

18 48 48 48 5602

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

6

9

3,00

20

15

8

8

8

8

8

MAT

15

9

6

7,00

47

35

5

6

6

6

7

DİN

15

10

5

8,33

56

42

10

10

10

10

10

FEN

15

9

6

7,00

47

35

8

8

8

8

7

SOS

15

11

4

9,67

64

48

10

10

10

10

9

İNG

15

4

11

0,33

2

2

4

4

4

4

5

90

49

41

35,33

39

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ccabAbcDBDBaaDa

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik aDdBAbBCBdaDdDA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBaBDbBDCbcAcAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri adaBCbBAcdCDDBA

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAAabCDcBDaBC

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil ACbbAbaaAdabadc

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümlede Anlam 4 2 2 50
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Parçanın Anlam Yönü 3 2 1 67
Fiiller 3 1 2 33
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 5 3 63
Rasyonel Sayılar 7 4 3 57
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 10 5 67
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 0 3 0
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNİR SİSTEMİ 3 3 0 100
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 11 4 73
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 4 11 27



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZİŞAN DEMİR 91 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

451,111

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

7 22 22 22 2628

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

8

MAT

15

10

5

8,33

56

42

5

6

6

6

7

DİN

15

12

3

11,00

73

55

10

10

10

10

10

FEN

15

12

3

11,00

73

55

8

8

8

8

7

SOS

15

12

3

11,00

73

55

10

10

10

10

9

İNG

15

7

8

4,33

29

22

4

4

4

4

5

90

65

25

56,67

63

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe dDDCBDBaAAcCCBA

Cev.Anah. B CDDCBDBDAAACCBA

Matematik ADdDcABCaDAcdDC

Cev.Anah. B ADADDABCBDABCDC

Din Kül. AADAdACDBbDBaBC

Cev.Anah. B AADABACDBCDBCBC

Fen Bilimleri ABbaCBDABACBDcC

Cev.Anah. B ABDDCBDABACBDAC

Sosyal Bilgiler bBdDBAbCCBAADBC

Cev.Anah. B CBCDBADCCBAADBC

Yab.Dil adaccBAaDbACCCd

Cev.Anah. B DBCADBABDDACCCA

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiiller 3 3 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Cümlede Anlam 4 3 1 75
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Matematik S D Y B%
Rasyonel Sayılar 7 5 2 71
Tam Sayılar 8 5 3 63
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 12 3 80
Fen Bilimleri S D Y B%
İÇ SALGI BEZLERİ 2 2 0 100
SİNİR SİSTEMİ 3 1 2 33
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 7 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 2 1 67
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 12 3 80
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 7 8 47



SINAV SONUÇ BELGESİ
Sınav 7.Sınıf Ritmik Deneme-1

İl İlçe
ÇANAKKALE BİGA
Kurum
Cumhuriyet Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLEYHANAZ SAĞLAM 83 7C

Puan Ortalamaları
Sınıf Kurum İlçe İl Genel

364,766 355,899 355,899 355,899 359,697

Puan

397,531

Derece ve Katılım Bilgileri

Derece

Katılım

Sınıf Kurum İlçe İl Genel

11 31 31 31 3500

24 71 71 71 8349

Soru Sayısı

Doğru

Yanlış

Net

Başarı %

Toplam

Puan

Sınıf Ort.

Kurum Ort.

İlçe Ort.

İl Ort.

Genel Ort.

TÜR

15

14

1

13,67

91

68

8

8

8

8

8

MAT

15

7

8

4,33

29

22

5

6

6

6

7

DİN

15

13

2

12,33

82

62

10

10

10

10

10

FEN

15

10

5

8,33

56

42

8

8

8

8

7

SOS

15

11

3

10,00

67

50

10

10

10

10

9

İNG

15

5

10

1,67

11

8

4

4

4

4

5

90

60

29

50,33

56

46

45

45

45

46

Soru No 123456789012345

Türkçe ABCCAAADBDBaDDC

Cev.Anah. A ABCCAAADBDBCDDC

Matematik CbdBAbBbBcabAcA

Cev.Anah. A CDCBADBCBADDADA

Din Kül. CBCBDCcDCAaADAA

Cev.Anah. A CBCBDCBDCABADAA

Fen Bilimleri CADBbcBADcCcDBd

Cev.Anah. A CADBCABADBCDDBA

Sosyal Bilgiler CBDAABCCadBDbB 

Cev.Anah. A CBDAABCCDABDCBC

Yab.Dil dCCdADadbcccaaD

Cev.Anah. A ACCCADDBABDACBD

100

0
20
40
60
80

TÜR MAT DİN FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Okul İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ

Türkçe S D Y B%
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümlede Anlam 4 4 0 100
Parçanın Dil ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Parçanın Anlam Yönü 3 3 0 100
Fiiller 3 2 1 67
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Matematik S D Y B%
Tam Sayılar 8 4 4 50
Rasyonel Sayılar 7 3 4 43
Din Kül. S D Y B%
Melekler ve Ahiret İnancı 15 13 2 87
Fen Bilimleri S D Y B%
SİNDİRİM SİSTEMİ 3 3 0 100
BOŞALTIM SİSTEMİ 7 4 3 57
SİNİR SİSTEMİ 3 2 1 67
İÇ SALGI BEZLERİ 2 1 1 50
Sosyal Bilgiler S D Y B%
İletişim ve İnsan İlişkileri 15 11 3 73
Yab.Dil S D Y B%
Appearance and Personality 15 5 10 33
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